证券代码：002833          证券简称：弘亚数控       公告编号：2020-038

广州弘亚数控机械股份有限公司

权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、权益变动基本情况

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东广

州海汇成长创业投资中心（有限合伙）（以下简称“广州海汇”）及其一致行动人

李明智先生的通知，因主动减持、公司实施股权激励计划导致的股本变动等情形，

广州海汇及其一致行动人所持公司股份比例累计减少 5%。根据《上市公司收购

管理办法》及相关法律法规的规定，广州海汇和李明智先生编制了《简式权益变

动报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次权益变动主要情况如下：

序号 变动时间 变动类型 变动原因
变动后股本

（股）

变动后所持

股份（股）

占当时总股

本的比例

1 2016/12/28
首次公开发

行股票上市
首次公开发行 133,360,000 14,250,000 10.6854%

2 2017/6/20 被动下降
股权激励计划首

次授予股份上市
135,225,000 14,250,000 10.5380%

3 2017/12/27 被动下降
股权激励计划预

留授予股份上市
135,314,000 14,250,000 10.5311%

4 2018/4/17 被动上升
股权激励计划回

购注销12,000股
135,302,000 14,250,000 10.5320%

5 2018/11/17 被动上升
股权激励计划回

购注销17,700股
135,284,300 14,250,000 10.5334%

6 2019/7/3 主动减持

广州海汇大宗交

易减持2,680,000

股

135,284,300 11,570,000 8.5524%

7 2019/8/1 被动上升
股权激励计划回

购注销3,000股
135,281,300 11,570,000 8.5525%

8
2019/10/8

至10/22
主动减持

广州海汇集中竞

价交易减持

1,346,300股

135,281,300 10,223,700 7.5574%

9 2020/1/23 被动上升
股权激励计划回

购注销1,800股
135,279,500 10,223,700 7.5575%

10
2020/4/17

至5/29
主动减持

广州海汇集中竞

价交易减持

2,532,500股

13,5279,500 7,691,200 5.6854%

本次权益变动变动前后持股情况如下表所示：

股东名称 股份性质
变动前 变动后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

广州海汇

合计持有股份 7,500,000 5.6239% 941,200 0.6957%

其中：无限售条件股份 -- -- 941,200 0.6957%

有限售条件股份 7,500,000 5.6239% -- --

李明智

合计持有股份 6,750,000 5.0615% 6,750,000 4.9897%

其中：无限售条件股份 -- -- 6,750,000 4.9897%

有限售条件股份 6,750,000 5.0615% -- --

合计 14,250,000 10.6854% 7,691,200 5.6854%

二、其他情况说明

（一）承诺履行情况

广州海汇和李明智先生在《首次公开发行股票招股说明书》与《首次公开发

行股票上市公告书中》作出承诺如下：

1.自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者

间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接

持有的该部分股份。

2.本人/本企业在所持公司股份锁定期届满后，在符合相关法律、法规、规章

和规范性文件等规定，且不违背本人/本企业已作出承诺的情况下，本人/本企业

有意向在所持公司股票锁定期满后 12 个月内减持完毕，但不排除根据本人/本企

业自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况调整减持时间的可能

性。本人/本企业减持公司股份，将提前 3 个交易日予以公告，本人/本企业持有

公司股份低于 5%以下时除外。本人/本企业减持通过深圳证券交易所竞价交易系

统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。如果本

人/本企业未履行上述承诺，该次减持股份所得收益将归公司所有。

截至本公告日，广州海汇和李明智先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上

述承诺的行为。

（二）本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，本次减持遵守了相关法

律、法规、规章、业务规则的规定，与前期披露的减持计划（详见 2020 年 3 月

18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司股东减

持计划预披露的公告》）一致。

三、备查文件

1、简式权益变动报告书

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2020年5月30日