证券代码：002260          证券名称：*st 德奥          公告编号：2020-046

德奥通用航空股份有限公司

关于再次延期披露 2019 年经审计年度报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年6月15日

2、2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年6月30日

3、特别风险提示：

(1)目前公司股票已被深交所实施暂停上市措施，如暂停上市后首个年度(即

2019 年度)报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、期

末净资产为负值、营业收入低于一千万元或者公司财务会计报告被出具保留意

见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019

年年度报告，根据《上市规则》第 14.4.1 条第(一)至第(五)项的规定，公司股票

将面临被终止上市的风险。

(2)公司进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，

公司存在因重整失败而被宣告破产的风险包括但不限于：法院受理了重整后，

如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草

案，或者债权人会议各表决组、出资人组(股东)未通过重整计划草案且未能获

得法院裁定批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议各表决组、出资人组

(股东)通过但未能获得法院裁定批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司

破产；或者重整计划虽获得法院裁定批准但未能得到执行，法院有权裁定终止

重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被法院宣告破产，根据《上市规则》

第 14.4.1 条第(二十三)项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

(3)如公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结

构，恢复稳定经营，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍

将面临终止上市的风险。

受新冠肺炎疫情影响，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)聘

请的 2019 年度审计机构尚未完成重要的审计程序，无法于 2020 年 4 月 30 日前

出具审计报告。2020 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，会

议审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》，公司 2019 年

度报告披露时间延至 2020 年 6 月 15 日披露。

一、再次延期披露说明

根据《上市规则》第 14.2.1 条的规定，公司拟于披露 2019 年年度报告后的

五个交易日内(即 2020 年 6 月 22 日为截止日)向深交所提出恢复股票上市的书

面申请。但受新冠肺炎疫情影响，保荐机构进场时间晚，尚未完成公司规范运

作情况及财务风险情况的核查程序，公司无法于 2020 年 6 月 22 日前向深交所

提出恢复股票上市的书面申请。

二、受疫情影响事项及程度

根据《上市规则》第 14.2.7 条的规定，恢复上市保荐人在核查过程中，至

少应当对公司规范运作情况、公司财务风险情况等事项予以充分关注和尽职核

查，并出具核查报告。因新冠肺炎疫情全球蔓延的严重影响，现场核查工作及

函证等工作受到很大限制，截至目前尚未完成全部重要的公司规范运作情况及

财务风险情况的核查程序，公司无法于 2020 年 6 月 22 日前向深交所提出恢复

股票上市的书面申请。

主要的影响包括：(1)香港子公司蓝海实业有限公司未经审计的销售收入、

净利润和净资产分别为 2.75 亿元，-98.36 万元和-1.14 亿元，占公司未经审计合

并报表销售收入、净利润和净资产的 58.9%、-3.3%和-934%，为公司重要组成

部分。香港特别行政区政府 6 月初再次宣布入境限制措施延期至 7 月 7 日，内

地入境人员赴港必须接受隔离检疫，并且对于所持旅游签证有效期限或签注逗

留期限不足 14 天的人员拒绝入境。同步，国家出入境管理局也暂停办理内地

居民赴香港商务签注。受香港防疫措施影响，保荐人无法前往香港执行对子公

司的核查程序。(2)公司重要客户分布在美国、日本、欧洲、东南亚地区以及河

南、河北、辽宁、云南、四川、内蒙古、贵州等国内多个省、市、自治区。为

应对收入确认等财务风险，保荐人对部分重要客户的现场访谈核查等追加审计

程序受全球疫情蔓延影响无法如期完成。(3)部分国内及海外重要客户向保荐人

函证回函的时效远低于非疫情时期。公司的销售收入 59%的来源于海外疫情影

响严重的美国、日本、东南亚、欧洲等国家和地区。保荐人目前尚未收到足够

的回函且无法保证在 6月 22日前收到足够的回函以保证其获取充分适当的核查

证据以发表保荐意见。综上原因，保荐人无法于 2020 年 6 月 22 日前出具核查

报告。

因此，公司的恢复上市申请材料编制和审核工作无法按期完成，相关事项

对保荐人对公司规范运作情况及财务风险情况的核查认定产生重大影响，有鉴

于此，公司 2019 年度报告披露时间延至 2020 年 6 月 30 日披露。

特此公告

德奥通用航空股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日