天赐材料（002709）

证券代码：002709        证券简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公告编号：2020

广州天赐高新材料股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

持股 5%以上的股东万向一二三股份公司保证向本公司提供的信息内容真

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

重要内容提示：

1、本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会

使公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动后，万向一二三持有上市公司 27,306,460 股，占公司总股

本为 4.999998%。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9

日收到公司股东万向一二三股份公司（以下简称“信息披露义务人”或“万向一

二三”）发来的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况告知如下：

一、 本次权益变动情况

（一）信息披露义务人

公司名称 万向一二三股份公司

注册地 杭州市萧山区经济技术开发区建设二路 855 号

法定代表人 鲁伟鼎

注册资本 278,000 万元人民币

统一社会信用代码 91330000577307779U

企业类型及经济性质 其他股份有限公司（非上市）

主要经营范围 锂离子电池及由动力电池组装的锂离子电池系统的设

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
计、服务及技术升级；锂离子动力电池的制造；本公司

生产产品的销售

经营期限 长期

主要股东
万向集团公司、工银瑞信投资管理有限公司、国开发展

基金有限公司、普星聚能股份公司

通讯地址 杭州市萧山区经济技术开发区建设二路 855 号

联系电话 0571-82861361

（二）本次权益变动情况

股东名称 减持方式 减持时间 价格区间

（元）

减 持 股 数

（股）

减持比例

万向一二

三

集中竞价 2020 年 8 月 24

日至 2020 年 10

月 9 日

40.4-55 4,645,540 0.85%

合计 4,645,540 0.85%

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质

本次变动前持股情况 本次变动后持股情况

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股）

占总股本比

例（%）

万向一二三

合计持有股

份
31,952,000 5.85 27,306,460 4.999998

其中：无限

售条件股份
31,952,000 5.85 27,306,460 4.999998

有限售条件

股份
0 0 0 0

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

2、本次权益变动为履行减持计划：根据公司 2020 年 7 月 10 日披露的《关

于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2020-064），万向一二

三拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持不超过 16,449,000 股，不超过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贵 公司总股份的 3%。其中，通过证券交易所集中竞价交易减持的，任意连续 90

日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，任

意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。本次减持计划尚未

实施完毕，万向一二三将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份

减持计划。

3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020 年 10 月 10 日