证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2020-083

温州意华接插件股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日收

到公司董事方建文先生及其一致行动人方建斌先生、蔡胜才先生、方丽君女士出

具的《简式权益变动报告书》，方建文先生及其一致行动人持股比例降至公司总股

本的 5%以下，具体权益变动情况如下：

一、股东权益变动的基本情况

1、股东股份变动情况

股东名称 减持方式 减持日期
减持均价

（元）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

方建文 集中竞价交易

2020/12/8 27.95 56,100  0.0329

2020/12/21 25.19 191,900  0.1124

2020/12/28 27.15 359,828  0.2108

方丽君 集中竞价交易

2020/9/9 35.70  21,500 0.0126

2020/9/17 34.13  60,000 0.0352

2020/11/26 28.95 2,000  0.0011

2020/12/1 28.65 13,400  0.0079

2020/12/2 28.94 9,000  0.0052

2020/12/24 25.67 34,000  0.0199

2020/12/25 25.66 49,000  0.0287

2020/12/28 27.28 12,972  0.0076

2、股东及其一致行动人本次权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

股数(股)
占总股本

比例（%）
股数(股)

占总股本比

例（%）

方建文 合计持有股份 3,549,576 2.0798 2,941,748 1.7236

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

其中：无限售条件股份 887,394 0.5199 279,566 0.1638

     有限售条件股份 2,662,182 1.5598 2,662,182 1.5598

方建斌

合计持有股份 4,174,859 2.4461 4,174,859 2.4461

其中：无限售条件股份 1,043,715 0.6115 1,043,715 0.6115

     有限售条件股份 3,131,144 1.8346 3,131,144 1.8346

蔡胜才

合计持有股份 1,416,923 0.8302 1,416,923 0.8302

其中：无限售条件股份 354,231 0.2076 354,231 0.2076

     有限售条件股份 1,062,692 0.6227 1,062,692 0.6227

方丽君

合计持有股份 201,872 0.1183 0 0

其中：无限售条件股份 201,872 0.1183 0 0

     有限售条件股份 0 0 0 0

合计 9,343,230 5.4744 8,533,530  4.9999

注：上述合计数与各分项直接相加之和在尾数上不一致的情况，为四舍五入原因造成。

本次权益变动后，方建文先生及其一致行动人方建斌先生、蔡胜才先生、方

丽君女士合计持有公司股份 8,533,530 股，占公司总股本的 4.9999%，不再属于公

司持股 5%以上的股东。

二、相关承诺履行情况

方建文先生、方建斌先生、蔡胜才先生为公司董事，在公司首次公开发行股

票时曾作出《避免同业竞争承诺》，承诺除公司外不直接或间接控制其他与公司业

务有竞争性关系的企业；上述各方作为公司董事，于公司任职期间，每年转让的

股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其

所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公

司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。

截至本公告披露日，上述承诺正常履行中，未出现违反承诺情形。

三、其他相关说明

1、方建文先生及其一致行动人方建斌先生、蔡胜才先生、方丽君女士不属于

公司控股股东、实际控制人。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会

对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动后，方建文先生及其

一致行动人方建斌先生、蔡胜才先生、方丽君女士不再是公司持股 5%以上的股东。

2、本次权益变动具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

方建文先生及其一致行动人方建斌先生、蔡胜才先生、方丽君女士出具的关

于权益变动的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日