证券代码：002777            证券简称：久远银海           公告编号：2021-008

四川久远银海软件股份有限公司

非公开发行股票上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：

1、本次解禁的限售股总数为22,823,876股，占公司总股本的7.2682%。

2、本次解禁的限售股上市流通日期为2021年2月18日。

 一、公司非公开发行及股本状况

（一）非公开发行股份情况

2017年10月20日，四川久远银海软件股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关

于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1504

号），核准公司非公开发行不超过6,998,880股新股事宜。由于公司于2017年9月21日实

施了2017年半年度权益分派方案，非公开发行股票数量由不超过6,998,880股调整为不超

过13,997,759股。

2018年1月2日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于修改<四川久远银

海软件股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要

的议案》，本次发行的发行数量由不超过13,997,759股调减为不超过12,540,592股。

本次非公开发行股份新增12,540,592股股份，发行股份价格为35.72元/股。发行对

象为平安养老保险股份有限公司（以下简称“平安养老险”）、平安资产管理有限责任

公司（以下简称“平安资管”）、广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划（以

下简称“广发恒定24号集合资管计划”）、广发原驰•久远银海1号定向资产管理计划（以

下简称“久远银海1号定向资管计划”）。

具体配售情况如下：

序号 认购主体 认购数量（股） 认购金额（万元）

1 平安养老险 2,239,641 8,000

2 平安资管 6,511,024 23,257.3782

3 广发恒定 24 号集合资管计划 2,447,542 8,742.6218

4 久远银海 1 号定向资管计划 1,342,385 4,795

合计 12,540,592 44,795

本次非公开发行完成后，上市公司的总股本由发行前的160,000,000股增至发行后的

172,540,592股。本次非公开发行新增股份已于2018年2月1日在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2018年2月12日在深圳证券交易所上市，股份

限售期为36个月。

（二）2018年及2019年权益分派实施后股本变动情况

经2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司2018年年度权益分派方

案为：以公司现有总股本172,540,592股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金，

同时以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。2019年6月实施2018年年度权益分派后，

公司总股本由172,540,592股增至224,302,769股。其中：有限售条件流通股34,320,769

股，无限售条件流通股189,982,000股，本次非公开发行股票由12,540,592股变动为

16,302,769股。

经2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司2019年年度权益分派方

案为：以公司现有总股本224,302,769股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，

同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股。2020年6月实施2019年年度权益分派后，

公司总股本由224,302,769股增至314,023,876股。其中：有限售条件流通股45,706,435

股，无限售条件流通股268,317,441股，本次非公开发行股票由16,302,769股变动为

22,823,876股。

截止本公告发布之日，公司总股本为314,023,876股，尚未解除限售的股份数量为

41,675,245股（包含本次解除限售股份22,823,876股）。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、关于股份锁定的承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与认购公司非公开发行

股份的4名投资者承诺：“自非公开发行结束之日起36个月内不转让持有的发行人股份，

限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”

2、上述承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、非经营性占用公司资金和违规担保的情况

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司对其进

行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2021年2月18日；

2、本次解除限售的股份数量为22,823,876股，占公司目前总股本314,023,876股的

7.2682%；

 3、本次解除限售的股东共6名，股份解除限售的具体情况如下：

序号 股东
所持限售股

总数（股）

本次解除

限售数量（股）

本次解除限售股份数

量占公司总股本比例

(%)

1
中国平安人寿保险股份有

限公司-分红-个险分红
11,850,063 11,850,063 3.77

2
平安养老保险股份有限公

司-万能-团险万能
509,517 509,517 0.16

3
平安养老保险股份有限公

司-分红-团险分红
1,528,555 1,528,555 0.49

4
平安养老保险股份有限公

司-传统-普通保险产品
2,038,074 2,038,074 0.65

5

广发证券资管-工商银行-

广发恒定 24 号久远银海

定向增发集合资产管理计

划

4,454,527 4,454,527 1.42

6

四川久远银海软件股份有

限公司-第一期员工持股

计划

2,443,140 2,443,140 0.78

合计 22,823,876 22,823,876 7.27

4、根据2021年1月13日中国证券登记结算公司出具的公司股本结构表，本次股份解

除限售后，公司股本结构变化情况将如下表所示：

股份性质
本次变动前

本次变动(股)
本次变动后

数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)

一、有限售条件流通股 41,675,245 13.27 -22,823,876 18,851,369 6.00

二、无限售条件流通股 272,348,631 86.73 22,823,876 295,172,507 94.00

三、股本总数 314,023,876 100.00 0 314,023,876 100.00

四、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：久远银海本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法

律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市

流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；截至

本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完

整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非开发行股票并上市时所做出的承诺

的行为。本保荐机构对久远银海本次限售股份解禁及上市流通无异议。

五、备查文件

1、《限售股份上市流通申请书》；

2、《限售股份上市流通申请表》；

3、《股份结构表和限售股份明细表》；

4、《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司部分限售股份解除

限售的专项核查意见》。

特此公告。

                                  四川久远银海软件股份有限公司董事会

二О二一年二月九日