1

证券代码：002555                   证券简称：三七互娱               公告编号：2021-032

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于 5%以上股东减持股份达到 1%的公告

股东李卫伟保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2021年5月10日，芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）收到

公司5%以上股东李卫伟的《关于持股变动情况的告知函》，李卫伟先生在2021年5月10日通过大宗交易方式

向董事胡宇航转让了37,200,000股,占公司总股本的1.68%，通过大宗交易方式向董事、副总经理杨军转让

了2,100,000股,占公司总股本的0.09%。因此李卫伟在2021年5月10日通过大宗交易方式累计转让了

39,300,000股，累计减持股数占公司总股本的1.77%，具体情况如下：

1.基本情况

信息披露义务人 李卫伟

住所 广东省广州市天河区华府街*号****房

权益变动时间 2021年5月10日

股票简称 三七互娱 股票代码 002555

变动类型（可多选） 增加□ 减少☑ 一致行动人 有□   无☑

是否为第一大股东或实际控制人 是☑ 否□

2.本次权益变动情况

股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（股） 减持比例（%）

A股 39,300,000 1.77

合 计 39,300,000 1.77

本次权益变动方式

（可多选）

通过证券交易所的集中交易

通过证券交易所的大宗交易

国有股行政划转或变更

取得上市公司发行的新股

赠与

其他

□ 协议转让

☑    间接方式转让

□ 执行法院裁定

□ 继承

□ 表决权让渡

□（请注明）

□

□

□

□

□

3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

   股份性质

本次变动前持有股份

本次变动后持有股份

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)

合计持有股份 361,413,019 16.30% 322,113,019 14.52%

其中：无限售条件股份 90,353,255 4.07% 51,053,255 2.30%

有限售条件股份 271,059,764 12.22% 271,059,764 12.22%

4.承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出

的承诺、意向、计划
是□ 否☑

本次变动是否存在违反

《证券法》《上市公司收购管

理办法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件

和本所业务规则等规定的情

况

是□ 否☑

5.被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条

的规定，是否存在

不得行使表决权的股份

是□ 否☑

6.表决权让渡的进一步说明（不适用）

7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

8.其他说明

（一）李卫伟通过大宗交易定向减持股份的原因

     胡宇航具有突出的游戏研发、制作与管理能力，其带领的团队开发出的《大天使之剑》、《斗罗

大陆》H5、《精灵盛典：黎明》等多款精品游戏对上市公司业绩的持续增长具有重要意义。在考虑了胡

宇航的业绩贡献和能力、推动公司长期发展战略实施等多方面因素后，李卫伟通过大宗交易方式向胡宇

航定向转让公司股份，该转让有助于胡宇航与三七互娱长期利益的高度一致，推动胡宇航践行三七互娱

的长期发展战略安排，可促使其由站在研发项目负责人的角度，向站在上市公司长期发展战略全局的角

度转变，并结合三七互娱目前IP储备、“精细化”运营能力、流量经营能力等优势，整体从研发、发

行、运营、上市公司品牌建设等方面综合考虑来开发适合三七互娱长期发展的产品，有利于公司研发体

系不断升级，进一步推动“多元化、精品化”长期发展战略的落地，符合公司和全体股东的利益。

（二）李卫伟承诺情况

1、2014年重大资产重组限售流通股股东的股份锁定承诺

李卫伟承诺：自新增股份上市之日起12个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司的股份；同

时，为保证其在本次交易完成后为上市公司持续服务和本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，李卫伟

应按照如下要求转让其于本次交易中所获上市公司的股份：

自新增股份上市之日起24个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全

部新增股份的10%；

自新增股份上市之日起36个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全

部新增股份的30%；

自新增股份上市之日48个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部

新增股份的50%；

自新增股份上市之日60个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部

新增股份的70%；

自新增股份上市之日60个月后，李卫伟可转让其剩余的于本次发行获得的上市公司全部新增股份。

2、2014年重大资产重组交易对方利润补偿承诺

李卫伟和曾开天承诺上海三七2013年度实现的净利润不低于22,000万元。标的股权交割于2014年12

月完成，李卫伟和曾开天承诺2014年度、2015年度、2016年度上海三七逐年实现的净利润分别不低于

30,000万元、36,000万元、43,200万元。

截止目前，上海三七已完成2014年度、2015年度、2016年度承诺业绩，公司聘请的会计师事务所出

具了关于业绩承诺完成情况的专项审计报告，相关披露详见巨潮资讯网。

3、2014年重大资产重组限售流通股股东李卫伟、曾开天关于不谋求上市公司控制地位的承诺

交易对方李卫伟、曾开天已分别承诺：

（1）交易对方之间不存在任何亲属关系或其他关联关系，也不存在通过协议或其他安排，在上海

三七的经营管理、决策、提案和股份收益等方面形成一致行动关系的情形；除上海三七之外，交易对方

目前不存在以直接或间接方式共同投资于其他企业的情形，亦不存在其他合伙、合作、联营等其他经济

利益关系。在三七互娱本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目完成后，交易

对方不会基于所持有的三七互娱的股份谋求一致行动关系；

（2）在本次交易完成后36个月内，不以任何形式直接或间接增持上市公司股份（包括但不限于在

二级市场增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份等），也不通过任何方式

谋求对上市公司的控制地位，不与上市公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与上市

公司其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权；

（3）在本次交易完成后，同意上市公司在2016年12月31日前以现金方式收购其所持有的上海三七

剩余22%/18%的股权，收购价格不高于有证券从业资格的评估机构就该等股权届时出具的评估结果。交

易对方在上市公司提出书面要求之日起30日内正式启动该等股权转让的相关工作。

如李卫伟或曾开天违反上述承诺，违反承诺方除承担相关法律法规和规则规定的监管责任外，还应

当就每次违反承诺的行为向上市公司支付违约金5,000万元，并继续履行相应承诺。

4、2014年重大资产重组限售流通股股东李卫伟关于放弃表决权、提案权、提名权的承诺

李卫伟承诺：在本次交易完成后36个月内，放弃所持上市公司股份所对应的股东大会上的全部表决

权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。

5、2015年非公开发行股份募集资金收购上海三七剩余40%股份时李卫伟、曾开天关于利润补偿的承

诺

上海三七2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润数（合并报表中扣除非经常性损益(依法取

得的财政补贴及税收减免除外)后归属于母公司股东的净利润）不低于50,000万元、60,000万元、

72,000万元。如上海三七未实现前述承诺的业绩，则由李卫伟、曾开天以现金方式进行补偿。

截止目前，上海三七已完成2015年度、2016年度、2017年度承诺业绩，公司聘请的会计师事务所出

信息披露义务人：李卫伟

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

             董   事   会

二〇二一年 五 月 十 日

具了关于业绩承诺完成情况的专项审计报告，相关披露详见巨潮资讯网。

6、其他承诺

2015年7月10日，基于对上市公司未来发展前景的信心以及对上市公司价值的认可，并看好国内资

本市场长期投资的价值，为了促进上市公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，以实际行动切实维

护市场稳定，保护投资者利益，李卫伟承诺自2015年7月10日起未来十二个月不减持上市公司股票。

2016年12月25日，基于对公司未来持续发展的坚定信心，为维护全体股东利益，促进公司持续、稳

定、健康发展，李卫伟自愿承诺自承诺出具之日起未来12个月内不减持所持公司股票。

（三）承诺履行情况

截止公告日，承诺方李卫伟严格履行了上述各项承诺。

9.备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□

2. 相关书面承诺文件□

3. 律师的书面意见□

4. 深交所要求的其他文件☑告知函