证券代码：002002       证券简称：鸿达兴业       公告编号：临 2021-052

债券代码：128085       债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于控股股东股份减持计划完成的公告

股东鸿达兴业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日刊登《（关

于控股股东股份减持计划完成及后续减持计划的预披露公告》（公告编号：临

2021-009）、2021 年 1 月 30 日刊登《关于控股股东股份减持计划预披露的补充

公告》（公告编号：临 2021-011），公司控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下

简称“鸿达兴业集团”）计划减持公司股份合计不超过 77,723,637 股（即不超过

公司总股本的 3%），其中，集中竞价方式减持期间为自前次减持计划期满（2021

年 2 月 3 日）起 15 个交易日后的 3个月内；大宗交易方式减持期间为自前次减

持计划期满（2021 年 2 月 3 日）起 3个月内。

截至 2021 年 6 月 3 日，鸿达兴业集团上述减持计划完成（时间届满），根

据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等相关规定，现将股东鸿达兴业集团上述减持计划的实施情况公告如下：

一、控股股东减持计划期间减持公司股份情况

2021 年 3 月 4 日至 2021 年 6 月 3 日期间，鸿达兴业集团通过集中竞价交易

方式减持公司股份 29,003,400 股。本次减持计划期间，鸿达兴业集团未通过大

宗交易方式减持股份。具体减持情况如下：

减持方式 减持时间 减持数量(股)
占公司当前总

股本比例

成交均价

（元/股）

集中竞价交易

2021-04-12  6,408,000  0.21% 4.01

2021-04-13  7,155,100  0.24% 3.87

2021-04-14  7,538,000  0.25% 3.87

2021-04-21  3,173,000  0.11% 3.76

2021-04-22  1,905,000  0.06% 3.81

2021-04-26  2,015,000  0.07% 3.73

2021-04-27  809,300  0.03% 3.65

合  计 29,003,400 0.97% ---

注：上表中的减持数量占公司当前总股本比例以公司截至 2021 年 6 月 3 日收盘的当前总股

本 2,993,266,803 股为基础计算。

鸿达兴业集团上述减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份

及其前期认购的公司非公开发行股份。

二、本次减持前后股东持股情况

本次减持前，鸿达兴业集团及其一致行动人广州市成禧经济发展有限公司

（以下简称“成禧公司”）合计持有公司 616,701,160 股股份，占当时（2021 年

3 月 3 日）公司总股本的 21.68%。本次减持后，鸿达兴业集团及其一致行动人成

禧公司合计持有公司 587,697,760 股股份，占当前（2021 年 6 月 3 日）公司总

股本的 19.63%，仍为公司第一大股东。

本次减持前后鸿达兴业集团及其一致行动人成禧公司的持股情况具体如下：

股东名

称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本

比例
股数(股)

占总股本

比例

鸿达兴

业集团

合计持有股份  441,195,745  15.51% 412,192,345 13.77%

其中：无限售条件股份  441,195,745  15.51% 412,192,345 13.77%

      有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%

成禧公

司

合计持有股份 175,505,415 6.17%  175,505,415  5.86%

其中：无限售条件股份 175,505,415 6.17%  175,505,415  5.86%

      有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%

注：

公司发行的可转换公司债券自 2020 年 6 月 22 日开始转股，公司总股本根据可转换公司债券

持有人自愿换股情况而持续发生变动。截至 2021 年 3 月 3 日（本次变动前）收盘，公司总股本

为 2,844,332,650 股；截至 2021 年 6 月 3 日（本次变动后）收盘，公司总股本为 2,993,266,803

股。因此，上表中本次变动前持股比例均以本次变动前公司总股本为基础计算，本次变动后持股

比例均以本次变动后公司总股本为基础计算。

三、本次减持计划实施的其他相关说明

1、上述鸿达兴业集团减持公司股份原因为：鸿达兴业集团通过海通证券股

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的部分股份以集中竞价交易减持。

2、鸿达兴业集团本次减持数量未超过减持计划数量，不存在利用内幕信息

交易公司股票的行为。

3、上述减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续

经营产生影响。

目前公司生产经营状况良好，各项业务稳定发展。公司在深化氯碱新材料一

体化产业链的基础上，大力发展氢能源等业务，不断增强公司的核心竞争力和持

续发展能力。公司积极响应国家发展清洁能源的政策导向，相继开展氢气制备、

氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技术储备布局，推动公

司的氢能产业化发展，助力推动新能源汽车、电子冶金工业、半导体等战略性产

业的发展。公司将持续做好各项生产经营工作，做实做优做强实体产业，用好公

司积累的技术、市场和上下游协同优势，努力创造更好的效益回报社会和股东。

四、备查文件

1、鸿达兴业集团出具的《告知函》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东持股变动明细、

公司股本结构表。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年六月七日