证券代码：002140   股票简称：东华科技   公告编号：2021-044

东华工程科技股份有限公司

关于披露详式权益变动报告书的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次权益变动不会导致东华科技控股股东和实际控制人发生变化。

2.本次权益变动不会导致东华科技股份分布不具备上市条件。

3.本次权益变动相关事项尚须经国有资产管理部门批准、东华科技股东大会审议及

中国证监会核准。上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、信息披露义务人基本情况
公司名称 陕西煤业化工集团有限责任公司

公司住所 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座

法定代表人 杨照乾

注册资本 1,000,000.00万元

公司类型 有限责任公司（国有独资）

成立日期 2004年2月19日

社会统一信用代码 916100007625687785

控股股东、实际控制人 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围

煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细

化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限

自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；

煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探、咨询服务；煤及伴

生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井

（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；

火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类

商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及

技术除外。

二、本次权益变动的基本情况说明

东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“上市公司”）

近日收到陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）出

具的《详式权益变动报告书》。

2021 年 6 月 8 日，东华科技与陕煤集团签订了《附条件生效的股份

认购协议》（以下简称“该协议”），根据该协议，东华科技拟非公开发

行人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 5.69 元/股，不低于东华科

技第七届董事会第八次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均

价的 80%，陕煤集团拟以现金形式认购，拟出资认购股份的金额为

837,761,966.41 元，拟认购股份数量为 147,234,089 股。该协议实施后，

陕煤集团将持有上市公司股份 147,234,089 股，占本次权益变动后上市

公司总股本的 20.77%。陕煤集团认购上市公司非公开发行 A 股股票的资

金全部来源于自筹合法资金。

本次权益变动不会导致东华科技控股股东和实际控制人发生变化，

不会导致东华科技股份分布不具备上市条件。

三、本次权益变动前后情况

本次权益变动前，陕煤集团未持有上市公司股份。

本次权益变动后，陕煤集团将持有上市公司股份 147,234,089 股，

占本次权益变动后上市公司总股本的 20.77%。

四、其他相关情况说明

1.本次权益变动不会影响上市公司治理结构和持续经营；

2.本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管

理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定；

3.本次权益变动相关事项尚须经国有资产管理部门批准、东华科技

股东大会审议及中国证监会核准；

4.信息披露义务人陕煤集团已履行权益变动报告义务，具体详见发

布于 2021 年 6 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东

华工程科技股份有限公司详式权益变动报告书》。

五、备查文件

陕煤集团出具的《东华工程科技股份有限公司详式权益变动报告

书》。

特此公告。

              东华工程科技股份有限公司董事会

              二〇二一年六月十日