证券代码: 002865          证券简称：钧达股份         公告编号：2021-053

关于控股股东及其一致行动人协议转让部分股份

暨权益变动的提示性公告

特别提示：

1、公司拟支付现金向上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）、上饶展宏新能

源科技中心（有限合伙）购买其合计持有的上饶捷泰新能源科技有限公司（以下

简称“捷泰科技”）51%股权（以下简称“本次重大资产购买”）；公司控股股东

海南锦迪科技投资有限公司（曾用名：海南中汽零塑料有限公司，以下简称“锦

迪科技”）及其一致行动人海南杨氏家族科技投资有限公司（曾用名：海南杨氏

家族投资有限公司，以下简称“杨氏投资”）向上饶经济技术开发区产业发展投

资有限公司（以下简称“上饶产投”）和上饶展宏新能源科技中心（有限合伙）

（以下简称“上饶展宏”）转让其合计持有的公司19.14%的股份（以下简称“本

次股份转让”）。本次股份转让以本次重大资产购买为前提。

2、本次股份转让不涉及公司控股股东、实际控制人变更，公司控股股东仍为

锦迪科技，实际控制人仍为杨氏家族1。

本次股份转让前，公司实际控制人杨氏家族通过锦迪科技、杨氏投资和陆小

红合计持有公司47.64%的股份。本次股份转让后，杨氏家族将直接、间接持有公

司28.50%股份，上饶产投持有上市公司14.14%股份，上饶展宏将持有公司5.00%股

份。本次交易不会导致公司的控制权发生变更。

一、本次权益变动的基本情况

1
 杨氏家族指的是杨仁元、陆惠芬、徐晓平、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、陆小文和陆徐杨九名自然人

本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

公司收到控股股东及其一致行动人杨氏投资的通知，2021年7月16日，公司控

股股东锦迪科技及其一致行动人杨氏投资与上饶产投签署了《股份转让协议》，

约定上饶产投通过协议转让方式受让锦迪科技14,769,231股股份，占公司总股本的

11.143%；受让杨氏投资3,971,769股股份，占公司总股本的2.996%。上饶产投合计

受让18,741,000股，占公司总股本的14.14%。根据协议约定，本次股份的转让总价

款为482,205,930元（含税价格），对应每股转让价格为25.73元（按保留两位小数

计算），不低于本协议签署日前一个交易日上市公司股票收盘价的百分之九十

（90%）。

公司收到控股股东一致行动人杨氏投资的通知，2021年7月16日，公司控股股

东锦迪科技一致行动人杨氏投资与上饶展宏签署了《股份转让协议》，约定上饶

展宏通过协议转让方式受让杨氏投资持有的钧达股份合计6,627,400股股份，占公

司总股本的5%。根据协议约定，本次股份的转让总价款为170,523,002元（含税价

格），对应每股转让价格为25.73元（按保留两位小数计算），不低于本协议签署

日前一个交易日公司股票收盘价的百分之九十（90%）。

本次权益变动前，上饶产投、上饶展宏未持有公司股份；本次权益变动后，

上饶产投、上饶展宏将分别持有公司14.14%、5.00%股份，将成为公司持股5%以

上股东。

本次权益变动不会导致公司实际控制权变更。本次权益变动对公司股权结构

的影响如下：

股东
本次交易前 本次交易后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

海南锦迪科技投资

有限公司
48,041,370.00 36.24% 33,272,139.00 25.10%

海南杨氏家族科技

投资有限公司
10,599,169.00 8.00% - -

陆小红 4,500,000.00 3.39% 4,500,000.00 3.39%

杨氏家族小计 63,140,539.00 47.64% 37,772,139.00 28.50%

上饶产投 - - 18,741,000.00 14.14%

上饶展宏 - - 6,627,400.00 5.00%

其他 A股股东 69,407,377.00 52.36% 69,407,377.00 52.36%

合计 132,547,916.00 100.00% 132,547,916.00 100.00%

二、本次股份转让各方基本情况

1、转让方基本情况

（1）锦迪科技基本情况如下：

公司名称 海南锦迪科技投资有限公司

企业类型 有限责任公司

法定代表人 徐晓平

注册资本 12,800 万元人民币

住所 海南省海口市龙华区滨海大道 32号复兴城 A1 区 A5002-719号

统一社会信用代码 9132050756534082X3

成立日期 2010-12-03

经营范围
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主

依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）杨氏投资基本情况如下：

公司名称 海南杨氏家族科技投资有限公司

企业类型 有限责任公司

法定代表人 徐晓平

注册资本 6,400万元人民币

住所 海南省海口市龙华区滨海大道 32号复兴城 A1 区 A5002-695号

统一社会信用代码 91320507564313109K

成立日期 2010-11-04

经营范围
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主

依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、受让方基本情况

（1）上饶产投的基本信息如下：

企业名称 上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司

注册资本 101,298.17 万元

法定代表人 徐蔚

住所 江西省上饶经济技术开发区兴园大道 32号双创科技城 7 号楼 6 楼

企业类型 有限责任公司

统一社会信用代码 91361100MA35R1Y70Y

主要经营范围

资产经营；企业投资及管理（金融、证券与期货除外）；对工业、

科技创新产业、高新技术产业、商业、建筑业、房地产业、服务

业产业项目进行投资及管理；股权投资、创业投资、投资增值服

务，相关咨询服务；国有资产管理，资产收购处置，企业资产的

重组、并购；建材、钢材、电线电缆、消防设备、机电产品、环

保设备、工程机械设备及配件、花卉苗木批发、零售；道路、市

政工程基础设施建设，土地整理开发，国有城建资产经营；国内

贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

成立日期 2017-03-06

经营期限 2017-03-06 至无固定期限

主要股东 上饶经济技术开发区招商局集团有限公司，持股比例：100%

通讯方式 0793-8462007

（2）上饶展宏的基本信息如下：

企业名称 上饶展宏新能源科技中心（有限合伙）

出资总额 5,795 万元

执行事务合伙人 郑洪伟

主要经营场所 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道 8号

企业类型 有限合伙企业

统一社会信用代码 91361100MA398L9E38

经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止

或限制的项目）

成立日期 2020-06-12

合伙期限 2020-06-12 至无固定期限

通讯方式 0793-8876130

三、本次权益变动对公司的影响

通过本次重大资产购买，捷泰科技将成为公司控股子公司。此次收购实现了

公司对光伏行业进一步探索的业务多元化布局，改善公司的经营状况，提升公司

的资产质量和持续盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。

本次权益变动一方面系为公司引入产业投资人、绑定收购标的公司管理层，

改善公司股权结构，优化管理，提升可持续发展能力，共同为股东创造价值。另

一方面在不失去公司控制权的前提下，为协助公司筹集上述重大资产收购部分所

需资金，公司控股股东及其一致行动人拟适当减持。

本次股份转让前，公司控股股东为锦迪科技，实际控制人为杨氏家族，杨氏

家族合计控制上市公司 47.64%的股份。本次交易完成后，杨氏家族合计控制公司

28.50%的股份，上饶产投持有上市公司 14.14%股份，上饶展宏将持有公司 5.00%

股份，公司控股股东仍为锦迪科技、实际控制人仍为杨氏家族。本次交易不会导

致公司控制权变更。

四、其他相关说明

1、本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求及《公司章程》的规定。

2、本次股份转让完成后，转让方和受让方承诺其股份变动将严格按照中国证

监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。

3、经在中国执行信息公开网查询，本次股份转让事项的转让方锦迪科技、杨

氏投资和受让方上饶产投、上饶展宏不属于失信被执行人。

4、根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，上述

股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，详见同日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com）上的《简式权益变动报告书》。

5、根据《股份转让协议》，本次股份转让以本次重大资产购买为前提。《股

份转让协议》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《简

式权益变动报告书》。

6、截至本公告日，本次股份转让不涉及相关股权的解质押。本次股份协议转

让尚需取得上饶市经开区管委会对上饶产投受让股份事项的批准、深圳证券交易

所的合规性审核确认，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户。公

司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法

律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《股份转让协议》（一、二）；

2、《简式权益变动报告书》。

特此公告

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021年7月19日 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