1

证券代码：001209        证券简称：洪兴股份         公告编号：2021-012

广东洪兴实业股份有限公司

关于延长股份锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2021]1816 号）核准，广东洪兴实业股份有限公司

（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 2,348.65 万股，股票发行价

格为 29.88 元/股。经深圳证券交易所《关于广东洪兴实业股份有限公司人民币普

通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕718 号）同意，公司首次公开发行的股

票已于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券交易所主板上市。

一、关于股份锁定期的相关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“一、股份

锁定和转让限制的承诺”中，公司实际控制人、相关股东及董事和高级管理人员

郭秋洪、周德茂、柯国民、郭静君、郭少君、郭璇风、郭静璇、汕头市周密股权

投资合伙企业（有限合伙）、汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）、黄政生、

程胜祥和刘根祥承诺：“发行人上市后 6个月内如发行人的股票连续 20 个交易日

的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，（本人）持

有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。”

二、关于本次延长股份锁定期的安排

截至 2021 年 9 月 27 日收市，公司股价已连续 20 个交易日收盘价低于公司

首次公开发行股票价格 29.88 元/股，触发上述承诺的履行条件。依照股份锁定

期安排及相关承诺，公司实际控制人、相关股东及董事和高级管理人员持有的公

司股份在原锁定期基础上自动延长 6个月，具体情况如下：

股东名称
与公司关系
直接持股数

量（股）

间接持股数

量（股）

原股份锁定

到期日

延长锁定期后

到期日
上述延长承诺锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股

等原因而增加的股份亦遵守相关承诺。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

         董事会

2021 年 9 月 27 日

郭秋洪 控股股东、实际控制人 21,308,000 - 2024-7-22 2025-1-22

周德茂
实际控制人、董事、总

经理 15,220,000 - 2024-7-22 2025-1-22

柯国民 实际控制人、董事 12,176,000 - 2024-7-22 2025-1-22

郭静璇 实际控制人 6,088,000 - 2024-7-22 2025-1-22

郭璇风 实际控制人、董事 6,088,000 - 2024-7-22 2025-1-22

汕头市润盈

股权投资合

伙企业（有限

合伙）

实际控制人、副总经理

郭少君控制的企业
2,065,784 - 2024-7-22 2025-1-22

汕头市周密

股权投资合

伙企业（有限

合伙）

实际控制人、董事郭静

君控制的企业
2,029,200 - 2024-7-22 2025-1-22

黄政生 董事 2,164,480 - 2022-7-22 2023-1-22

刘根祥 财务总监、董事会秘书 121,752 - 2022-7-22 2023-1-22

程胜祥 副总经理 135,280 - 2022-7-22 2023-1-22 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