蓝黛科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告

本次权益变动相关信息披露义务人保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。

特别提示:

- 1、本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
- 3、本次权益变动后,公司持股5%以上股东暨一致行动人浙江晟方投资有限 公司 (现名称为平阳具晟方股权投资有限公司)、深圳市中远智投控股有限公司 (现名称为北京中元帮管理咨询中心(有限合伙))、潘尚锋先生、骆赛枝女士、 陈海君女士、吴钦益先生、项延灶先生不再是公司持股5%以上股东。本次权益 变动后,公司持股5%以上股东重庆两山纾蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙) 不再是公司持股5%以上股东。

2021年11月04日,蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别 收到持股 5%以上股东暨一致行动人浙江晟方投资有限公司(现名称为平阳县晟 方股权投资有限公司,以下简称"晟方投资")、深圳市中远智投控股有限公司(现 名称为北京中元帮管理咨询中心(有限合伙),以下简称"中远智投")、潘尚锋 先生、骆赛枝女士、陈海君女士、吴钦益先生、项延灶先生(以下统称"晟方投 资及一致行动人")出具的《简式权益变动报告书》和重庆两山纾蓝股权投资基 金合伙企业(有限合伙)(以下简称"纾蓝投资")及一致行动人重庆纾黛股权投 资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"纾黛投资")出具的《简式权益变动报 告书》。本次权益变动后,晟方投资及一致行动人合计持有公司股份 28,758,204 股,占公司总股本的4.9999%,不再是公司持股5%以上股东;本次权益变动后, 纾蓝投资持有公司股份 28,758,400 股,占公司总股本的 4.9999%,不再是公司持 股 5%以上股东。现将上述股东相关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

(一) 信息披露义务人晟方投资及一致行动人权益变动的基本情况

1、晟方投资及一致行动人本次权益变动具体情况

2021年07月13日,公司披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-074),公司持股5%以上股东晟方投资及一致行动人计划在未来6个月内通过大宗交易和集中竞价方式合计减持公司股票不超过8,000,000股,即不超过公司总股本的1.39%。

2021年09月29日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划数量过半的进展情况暨权益变动的提示性公告》(公告编号: 2021-096)、《简式权益变动报告书》,2021年09月03日至2021年09月27日期间,晟方投资及一致行动人通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份5,402,500股,占公司总股本的0.9393%;同时自2020年06月10日至2021年09月27日期间,晟方投资及一致行动人合计持有公司股份比例由10.3597%减少至5.3597%,持股比例累计减少5.0000%。上述权益变动后,晟方投资及一致行动人合计持有公司股份30.827.604股,占公司总股本的比例为5.3597%。

2021年11月02日-2021年11月03日,股东晟方投资、骆赛枝女士、吴钦 益先生、项延灶先生通过深圳证券交易所集中竞价、大宗交易方式合计减持公司 股份2,069,400股,占公司总股本的0.3598%。自2021年09月29日公司披露《简 式权益变动报告书》至2021年11月03日期间,晟方投资及一致行动人合计持 有公司股份由30,827,604股减持至28,758,204股,其拥有权益的股份占公司总股本的比例由5.3597%降低至4.9999%,其不再是公司持股5%以上股东。

晟方投资及一致行动人本次权益变动具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格或均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
晟方投资	集中竞价	2021/11/02	7.20	389,400	0.0677
骆赛枝	大宗交易	2021/11/02	6.46	640,000	0.1113
吴钦益	大宗交易	2021/11/02	6.46	690,000	0.1200
项延灶	大宗交易	2021/11/03	6.45	350,000	0.0608
小计		-	-	2,069,400	0.3598

注:若表格中合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况,系由四舍五入的原因所引起,下同。

2、晟方投资及一致行动人本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前,晟方投资及一致行动人合计持有公司股份 30,827,604 股, 占公司总股本的比例为 5.3597%。

本次权益变动后,晟方投资及一致行动人合计持有公司股份 28,758,204 股, 占公司总股本的 4.9999%, 其不再是公司持股 5%以上股东。

本次权益变动前后晟方投资及一致行动人持有公司股份的情况如下:

		本次变动前	持有股份	本次变动后持有股份
股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股本 比例(%)
晟方投资	合计持有股份	5,460,375	0.9493	5,070,975	0.8816
	其中: 无限售条件股份	2,730,232	0.4747	2,340,832	0.4069
	有限售条件股份	2,730,143	0.4747	2,730,143	0.4747
	合计持有股份	1,931,710	0.3358	1,291,710	0.2246
骆赛枝	其中: 无限售条件股份	644,710	0.1121	4,710	0.0008
	有限售条件股份	1,287,000	0.2238	1,287,000	0.2238
	合计持有股份	1,890,168	0.3286	1,200,168	0.2087
吴钦益	其中: 无限售条件股份	695,097	0.1208	5,097	0.0009
	有限售条件股份	1,195,071	0.2078	1,195,071	0.2078
	合计持有股份	887,327	0.1543	537,327	0.0934
项延灶	其中: 无限售条件股份	357,818	0.0622	7,818	0.0013
	有限售条件股份	529,509	0.0921	529,509	0.0921
	合计持有股份	3,349,691	0.5824	3,349,691	0.5824
潘尚锋	其中: 无限售条件股份	3,493	0.0006	3,493	0.0006
	有限售条件股份	3,346,198	0.5818	3,346,198	0.5818
陈海君	合计持有股份	1,864,346	0.3241	1,864,346	0.3241
	其中: 无限售条件股份	621,473	0.1080	621,473	0.1080
	有限售条件股份	1,242,873	0.2161	1,242,873	0.2161

中远智投	合计持有股份	15,443,987	2.6851	15,443,987	2.6851
	其中: 无限售条件股份	10,810,790	1.8796	10,810,790	1.8796
	有限售条件股份	4,633,197	0.8055	4,633,197	0.8055
一致行动人合计持有股份		30,827,604	5.3597	28,758,204	4.9999
其中: 无限售条件股份		15,863,613	2.7581	13,794,213	2.3983
有限售条件股份		14,963,991	2.6016	14,963,991	2.6016

注:本次权益变动具体情况详见公司于 2021 年 11 月 05 日在指定信息披露 媒体披露的《简式权益变动报告书》(一)。

(二) 信息披露义务人纾蓝投资权益变动的基本情况

1、信息披露义务人纾蓝投资本次权益变动具体情况

2021年05月11日至2021年09月23日, 纾蓝投资通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计12,472,345股, 占公司总股本的2.1684%。截至2021年09月23日, 纾蓝投资持有公司股份32,572,700股, 占公司总股本的5.6631%。

2021年05月11日至2021年09月23日,一致行动人纾黛投资通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计45,045,045股,占公司总股本的7.8315%,一致行动人纾黛投资通过股份减持退出,其不再持有公司股份。

上述具体情况详见公司分别于 2021 年 07 月 09 月和 2021 年 09 月 25 日披露的《简式权益变动报告书》。

2021年11月03日,股东纾蓝投资通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份计3,814,300股,占公司总股本的0.6632%。自2021年09月25日披露《简式权益变动报告书》至2021年11月03日期间,纾蓝投资持有公司股份由32,572,700股减持至28,758,400股,其拥有权益的股份占公司总股本的比例由5.6631%降低至4.9999%,其不再是公司持股5%以上股东。

股东纾蓝投资本次权益变动具体情况如下:

股东 名称	证券账户名称	减持方式	减持期间	减持价格 (元/股)	减持股 数(股)	减持比例 (%)
纾蓝	中新互联互通投资基金 管理有限公司-重庆两	大宗交易	2021/11/03	6.95	3,814,300	0.6632
投资	山纾蓝股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	小计	-	-	3,814,300	0.6632

2、纾蓝投资本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前, 纾蓝投资持有公司股份 32,572,700 股, 占公司总股本的 5.6631%。

本次权益变动后, 纾蓝投资持有公司股份 28,758,400 股, 占公司总股本的 4.9999%, 其不再是公司持股 5%以上股东。

本次权益变动前后纾蓝投资持有公司股份的情况如下:

股东名称	证券账户名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
			股数(股)	占总股 本比例 (%)	股数(股)	占总股 本比例 (%)
纾蓝 投资	中新互联互通投资 基金管理有限公司 一重庆两山纾蓝股 权投资基金合伙企 业(有限合伙)	合计持有股份	32,572,700	5.6631	28,758,400	4.9999
		其中: 无限售条件股份	32,572,700	5.6631	28,758,400	4.9999
		有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000

注:本次权益变动具体情况详见公司于 2021 年 11 月 05 日在指定信息披露媒体披露的《简式权益变动报告书》(二)。

二、其他情况说明

- 1、前述股东本次股份减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,相关股东不存在违背股份减持承诺的情形。
- 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。
- 3、根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定,晟方投资及一致行动人、纾蓝投资及一致行动人作为信息披露义务人已分别编制了《简式权益变动报告书》。
- 4、截至本公告披露日, 晟方投资及一致行动人本次股份减持计划尚未实施 完毕。公司董事会将持续关注其股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律、 法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注,并 注意投资风险。

三、备查文件

1、晟方投资及一致行动人、纾蓝投资及一致行动人分别出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2021年11月04日