证券代码：002438         证券简称：江苏神通       公告编号：2021-083

江苏神通阀门股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不存在使公司控股股东及实际控制人发生变化的情况。

一、本次权益变动基本情况

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“上市公司”或“江苏神通”）于 2021

年 11 月 25 日收到湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“风

林火山”）的《简式权益变动报告书》，为其自身资金需求，2021 年 7 月 14 日

至11月 25日，风林火山通过大宗交易方式合计减持上市公司股票5,079,200股，

约占上市公司总股本比例约为 1.04%。本次权益变动后，风林火山自 2020 年 7

月 20 日至 2021 年 11 月 25 日期间，通过大宗交易方式累计减持上市公司股份

24,287,800 股，累计减持比例达到 5%。

本次权益变动后，风林火山持有江苏神通 55,704,138 股，占江苏神通总股

本的 11.47%，具体情况如下：

变动时间
变动前

变动股数
减持价格区间
（元/股）

变动后 持股 变动
变动原因

持股 持股 比例 比例

2020/7/20 79,991,938 7,128,600

9.5 至 16.68

72,863,338 15.00% -1.47% 大宗交易

2020/8/28 72,863,338 1,460,000 71,403,338 14.70% -0.30% 大宗交易

2020/8/31 71,403,338 920,000 70,483,338 14.51% -0.19% 大宗交易

2021/3/5 70,483,338 2,460,000 68,023,338 14.00% -0.51% 大宗交易

2021/3/11 68,023,338 7,240,000 60,783,338 12.51% -1.49% 大宗交易

2021/7/14 60,783,338 3,760,000 57,023,338 11.74% -0.77% 大宗交易

2021/11/24 57,023,338 1,100,000 55,923,338 11.51% -0.23% 大宗交易

2021/11/25 55,923,338 219,200 55,704,138 11.47% -0.04% 大宗交易

合计 24,287,800  5.00%

二、信息披露义务人基本情况

名称 湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）

住所 浙江省湖州市吴兴区泊月湾 36 幢 B 座-24

执行事务合伙人 湖州观自在科技投资有限公司

认缴出资额（万元） 45,300

统一社会信用代码 91330500MA2B3GXP5G

企业类型 有限合伙企业

经营范围

股权投资（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存

款、融资担保、代客理财等金融服务。依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2017 年 11 月 20 日

经营期限 2017 年 11 月 20 日至 2027 年 11 月 19 日

联系电话 021-61625066

三、本次权益变动前后持股情况

湖州风林火山股

权投资合伙企业

（有限合伙）

本次权益变动前 本次权益变动后

股数（股）
占总股本比例

（%）
股数（股）

占总股本比例

（%）

60,783,338 12.51 55,704,138 11.47

注：以上股份均为无限售流通股。

四、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次减持上市公司股份主要原因系为满足自身业务发展的

资金需求。

本次权益变动后，信息披露义务人持股比例由约 12.51%下降至约 11.47%，

仍为持有江苏神通总股本 5%以上的股东。

五、未来股份增持或减持计划

截至本公告日，信息披露义务人不排除在未来十二个月内继续增加或减少其
在上市公司中拥有权益的股份的可能性。若信息披露义务人未来发生继续增加或

减少江苏神通权益的行为，将不以谋求对江苏神通的控制权为最终目的，且信息

披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务和相应的报

告义务。

六、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

2、本次权益变动涉及信息披露义务人风林火山披露简式权益变动报告书，

详 见 本 公 司 于 2021 年 11 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日