股票代码：002747         股票简称：埃斯顿       公告编号：2022-002 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公

司”“埃斯顿”）非公开发行的人民币普通股（A 股）。

2、本次解除限售股份的数量为 28,392,857 股，占公司目前股本总额

868,638,373 股的 3.2687%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象共 7名，涉及证券账户总数为 23 户，

发行时承诺的限售期限为 6个月。

4、限售股份起始日期为 2021 年 7 月 7 日，本次限售股份上市流通日期为

2022 年 1 月 7 日。

一、本次解除限售股份概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开发行

方式向 7名特定对象发行人民币普通股（A股）28,392,857 股，每股面值为人民

币 1 元，具体发行价为 28 元/股，本次发行的募集资金总额为 794,999,996.00

元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,137,664.64 元后，募集资金净额为

人民币 779,862,331.36 元。本次非公开发行新增股份于 2021 年 7 月 7 日在深圳

证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象

所认购股份限售期为 6个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个

交易日。具体情况如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
锁定期

（月）

1 杨杰 2,857,142 79,999,976.00 6

2 富国基金管理有限公司 10,178,571 284,999,988.00 6

3
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL

ASSOCIATION
4,642,857 129,999,996.00 6

4 南方基金管理股份有限公司 3,857,142 107,999,976.00 6

5 张忠孝 1,785,714 49,999,992.00 6

6
MORGAN STANLEY & CO.

INTERNATIONAL PLC
4,602,857 128,879,996.00 6

7 安联环球投资新加坡有限公司 468,574 13,120,072.00 6

合计 28,392,857 794,999,996.00 -

详见公司于 2021 年 7 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南

京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告

书》。

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 28,392,857 股，总

股本由 840,609,476 股增至 869,002,333 股。本次非公开发行股票后，公司未发

生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。2021 年 8 月 27

日公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，完成了 363,960 股的

限制性股票回购注销，至此公司总股本数量减至 868,638,373 股。本次回购注销

完成之日至本公告日，公司总股本数量未发生变化。

二、申请解除股份限售的发行对象履行承诺情况

（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺

杨杰、富国基金管理有限公司、 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL

ASSOCIATION、南方基金管理股份有限公司、张忠孝、MORGAN STANLEY & CO.

INTERNATIONAL PLC.、安联环球投资新加坡有限公司作为公司 2021 年度非公开

发行股票的认购对象，就本次认购做出的承诺如下：

1、本单位/本人同意自埃斯顿本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之

日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托埃斯顿董事会向中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的

上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

2、本单位/本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭

受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本单位/本人将授权中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司将卖出资金划入埃斯顿账户归全体股东所有。

3、本单位/本人声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

（二）上述承诺履行情况

本次申请解除限售的各发行对象的股份限售承诺已得到严格履行。

（三）占用上市公司资金和违规担保情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的各发行对象均不存在非经营性

占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 7 日。

2、本次解除限售股份的数量为 28,392,857 股，占公司目前股本总额

868,638,373 股的 3.2687%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象共 7名，涉及证券账户总数为 23 户，

均不存在质押、冻结情况（源自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司截止

至 2021 年 12 月 27 日数据），股份解除限售的具体情况如下：

序

号
股东名称

序

号
账户名称

所持限售股

份数量（股）

本次解除限

售数量（股）

1
富国基金管理有限

公司

1

中国农业银行股份有限公

司－富国价值优势混合型

证券投资基金

714,285 714,285

2

中国银行股份有限公司－

富国美丽中国混合型证券

投资基金

1,071,429 1,071,429

3

中国农业银行股份有限公

司－富国互联科技股票型

证券投资基金

1,071,429 1,071,429

4

中国工商银行股份有限公

司－富国龙头优势混合型

证券投资基金

142,857 142,857

序

号
股东名称

序

号
账户名称

所持限售股

份数量（股）

本次解除限

售数量（股）

5

中国工商银行股份有限公

司－富国成长策略混合型

证券投资基金

1,071,429 1,071,429

6

中国建设银行股份有限公

司－富国高端制造行业股

票型证券投资基金

321,429 321,429

7

招商银行股份有限公司－

富国天合稳健优选混合型

证券投资基金

1,071,429 1,071,429

8

富国富增股票型养老金产

品－中国银行股份有限公

司

178,571 178,571

9

中国工商银行股份有限公

司－富国天惠精选成长混

合型证券投资基金（LOF）

3,571,429 3,571,429

10

中国建设银行股份有限公

司－富国天博创新主题混

合型证券投资基金

607,142 607,142

11

富国基金－国泰君安证券

－富国基金－安信证券资

产管理计划

178,571 178,571

12

富国基金－西部证券股份

有限公司－富国基金西部

证券定增精选资产单一资

产管理计划

178,571 178,571

2 杨杰 13 杨杰 2,857,142 2,857,142

3
南方基金管理股份

有限公司

14

中国工商银行－南方隆元

产业主题股票型证券投资

基金

285,714     285,714

15

中国工商银行股份有限公

司－南方天元新产业股票

型证券投资基金

535,714 535,714

16

中国农业银行股份有限公

司－南方瑞盛三年持有期

混合型证券投资基金

285,714 285,714

17

中国工商银行股份有限公

司－南方产业优势两年持

有期混合型证券投资基金

607,143 607,143

序

号
股东名称

序

号
账户名称

所持限售股

份数量（股）

本次解除限

售数量（股）

18

中国工商银行股份有限公

司－南方内需增长两年持

有期股票型证券投资基金

2,142,857 2,142,857

4

JPMORGAN CHASE

BANK,NATIONAL

ASSOCIATION

19

JPMORGAN CHASE

BANK,NATIONAL

ASSOCIATION

4,642,857    4,642,857

5 张忠孝 20 张忠孝 1,785,714  1,785,714

6

MORGAN STANLEY &

CO. INTERNATIONAL

PLC.

21
MORGAN STANLEY & CO.

INTERNATIONAL PLC.
4,602,857 4,602,857

7
安联环球投资新加

坡有限公司

22

安联环球投资新加坡有限

公司－安联神州 A股基金

（交易所）

404,989 404,989

23

安联环球投资新加坡有限

公司－安联环球投资基金

－安联全方位中国股票基

金（交易所）

63,585 63,585

合计 28,392,857   28,392,857

注：上表中数据源自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的数据。

4、本次股份解除股份限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

股份性质

本次变动前
 本次变动

(+/-)
本次变动后

 股份数量

（股）
比例

 限售股上市

(股）

 股份数量

（股）
比例

一、限售条件流通

股/非流通股
128,141,807 14.75% -28,392,857 99,748,950 11.48%

高管锁定股 95,348,550 10.98%   95,348,550 10.98%

首发后限售股 28,392,857 3.27% -28,392,857 - -

股权激励限售股 4,400,400 0.51%   4,400,400 0.51%

二、无限售条件流

通股
740,496,566 85.25% 28,392,857 768,889,423 88.52%

三、总股本 868,638,373 100.00%   868,638,373 100.00%

    注：本次股份解除限售后公司的股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记为准。

5、自本次限售股份上市流通之日起，上述各发行对象所做的股份限售承诺

已履行完毕，其对公司不存在其他承诺。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市

保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的要求；本次限售

股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关

规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的

信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、备查文件

1、《非公开发行限售股份上市流通申请书》；

2、《非公开发行限售股份上市流通申请表》；

3、《股本结构表和限售股份明细表》；

4、《中信证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行

限售股份上市流通的核查意见》。

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                       董  事  会

2022 年 1 月 5 日 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