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证券代码：002780             证券简称：三夫户外          公告编号：2022-009

北京三夫户外用品股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售的股份为非公开发行限售流通股；

2. 本次解除限售股份数量为 12,218,843 股，占公司股本总额的 7.75%；

3. 本次限售股份可上市流通日为 2022 年 4月 21 日（星期四）。

一、 非公开发行股票概况及股本变动情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年非公开发行股份

前公司总股本为 145,368,643 股。经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北

京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕【173】

号），公司向 14位特定对象非公开发行人民币普通股（A股）12,218,843 股，发行

价格为 15.81 元/股，该部分股份于 2021 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。非

公开发行股票完成后，公司总股本增至 157,587,486 股。详见公司于 2021 年 10 月

19 日在巨潮资讯网披露的《北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票之发行

情况报告书暨上市公告书》。

本次发行完成后，公司总股本由 145,368,643 股增加至 157,587,486 股。自完

成本次非公开发行股票以来，公司总股本未发生变化。

二、 本次限售股份上市流通安排

1. 本次解除限售股份上市流通日为 2022 年 4月 21 日（星期四）。

2. 本次解除限售股份数量及可上市流通的数量均为 12,218,843 股，占公司总

股本的 7.75%，占公司无限售条件股份（本次解除限售前）的 10.32%。

3. 本次申请解除限售的股东数量为 15名，具体情况如下：

单位：股

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序

号
发行对象名称 股东名称

所持限售股

份总数

本次申请解

除限售股份

总数

占公司

总股本

的比例

冻结、

质押

数量

1

北京新动力优质企

业发展基金（有限合

伙）

北京熙诚金睿股权投资

基金管理有限公司－北

京新动力优质企业发展

基金（有限合伙）

6,325,110 6,325,110 4.01% -

2 刘世芳 刘世芳 1,012,017 1,012,017 0.64% -

3

宁波宁聚资产管理

中心（有限合伙）－

宁聚映山红4号私募

证券投资基金

宁波宁聚资产管理中心

（有限合伙）－宁聚映山

红 4 号私募证券投资基

金

632,511 632,511 0.40% -

4

浙江宁聚投资管理

有限公司－宁聚开

阳9号私募证券投资

基金

浙江宁聚投资管理有限

公司－宁聚开阳 9 号私

募证券投资基金

632,511 632,511 0.40% -

5

浙江宁聚投资管理

有限公司－宁聚量

化稳盈3期私募证券

投资基金

浙江宁聚投资管理有限

公司－宁聚量化稳盈 3

期私募证券投资基金

632,511 632,511 0.40% -

6 曾毅刚 曾毅刚 632,511 632,511 0.40% -

7

财通基金管理有限

公司

财通基金－财达证券股

份有限公司－财通基金

财达定增 1号单一资产

管理计划

316,256 316,256 0.20% -

8

财通基金－东兴证券股

份有限公司－财通基金

东兴 2号单一资产管理

计划

316,255 316,255 0.20% -

9 李子曦 李子曦 455,407 455,407 0.29% -

10

上海银叶投资有限

公司－银叶攻玉9号

私募证券投资基金

上海银叶投资有限公司

－银叶攻玉 9号私募证

券投资基金

454,142 454,142 0.29% -

11

上海银叶投资有限

公司－银叶新玉优

选2期私募证券投资

基金

上海银叶投资有限公司

－银叶新玉优选 2 期私

募证券投资基金

202,403 202,403 0.13% -

12
上海常瑜投资管理

有限公司

上海常瑜投资管理有限

公司
189,753 189,753 0.12% -

13

长沙明爵资产管理

有限公司－明爵共

赢五号私募基金

长沙明爵资产管理有限

公司－明爵共赢五号私

募基金

145,477 145,477 0.09% -

14 朱洁 朱洁 139,152 139,152 0.09% -

15 陆豪 陆豪 132,827 132,827 0.08% -

合  计  12,218,843 12,218,843 7.75% - 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三、 本次解除限售后公司的股本结构

股份性质

本次变动前
本次变动增减

（+，-）

本次变动后

数量（股）
比例

（%）
数量（股）

比例

（%）

一、限售条件流通股/非流通股  39,153,595 24.85 -12,218,843 26,934,752 17.09

高管锁定股 26,934,752 17.09  26,934,752 17.09

首发后限售股 12,218,843 7.75 -12,218,843 - -

二、无限售条件的流通股 118,433,891 75.15 +12,218,843 130,652,734 82.91

三、股份总数 157,587,486 100.00 - 157,587,486 100.00

注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为

准。

四、 本次申请解除限售股东的承诺履行情况

1、本次申请解除股份限售股东均承诺：自上市公司本次非公开发行股票上市

之日起六个月内不进行转让。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司

也不存在对其违规担保的情况。

五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范

运作》等相关法律法规和规范性文件的规定；公司本次限售股份解除限售数量、上

市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除

限售的股份持有人严格履行了非公开发行股票并上市时作出的承诺。截至本核查意

见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对

公司本次相关股东解除限售股份事宜无异议。

六、 备查文件

1、限售股份上市流通申请表

2、限售股份上市流通申请书

3、股本结构表和限售股份明细表 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4、信达证券股份有限公司核查意见

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日