证券代码：002625            证券简称：光启技术            公告编号：2022-046

光启技术股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人

权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动属于控股股东及其一致行动人持股比例减少，不触及要约

收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例已由

45.92%降低至40.92%。

光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”、“公司”）于2022年6月

22日收到公司控股股东西藏映邦实业发展有限公司（以下简称“西藏映邦”）及

其一致行动人深圳光启空间技术有限公司（以下简称“光启空间”）出具的《简

式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动之前，西藏映邦持有光启技术539,971,949股，占光启技术总股

本的42.60%；光启空间持有光启技术42,075,736股，占光启技术总股本的3.32%。

2017年5月、2018年3月，公司回购注销了部分已获授但尚未解锁的限制性股

票，公司总股本从1,267,654,609股减至1,267,404,625股，西藏映邦及光启空间持

股比例被动增加0.0091%；2018年6月，公司实施2017年度权益分派方案，以资本

公积转增股本，每10股转增7股，总股本增加至2,154,587,862股。2019年7月15日

至2019年7月16日，西藏映邦通过集中竞价交易方式增持公司3,191,923股；西藏
映邦及光启空间于2020年12月开始至《简式权益变动报告书》签署之日，通过集

中竞价以及大宗交易的方式减持公司111,116,365股。截止《简式权益变动报告书》

签署日，西藏映邦持有光启技术825,273,762股，占光启技术总股本的38.30%；光

启空间持有光启技术56,282,860股，占光启技术总股本的2.61%。具体变动情况如

下：

1、股东股份变动情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

西藏映邦 大宗交易
2020 年 12

月 24 日
17.57 43,000,000 2.00

光启空间 集中竞价交易

2021年 1月

18 日~2021

年 1 月 25

日

25.05 4,433,571 0.21

光启空间 集中竞价交易

2021年 2月

1 日

~2021 年 2

月 8 日

25.45 10,812,320 0.50

西藏映邦 集中竞价交易

2021年 2月

1 日~2021

年 2 月 8 日

25.10 6,299,960 0.29

西藏映邦 集中竞价交易

2021 年 12

月 29 日

~2022 年 3

月 28 日

17.99 21,545,814 1.00

西藏映邦 大宗交易
2022年 2月

24 日
18.33 10,000,000 0.46

西藏映邦 大宗交易
2022年 3月

2 日
18.16 10,000,000 0.46

西藏映邦 大宗交易
2022年 6月

13 日
14.18 3,000,000 0.14

西藏映邦 大宗交易
2022年 6月

21 日
14.31 2,024,700 0.09

2、股东股份变动前后持股情况

股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股)
占总股本

比例（%）
股数(股)

占总股本

比例（%）

西藏映邦

合计持有股份 539,971,949 42.60 825,273,762  38.30

其中：无限售条件股份 0 0.00 198,190,810  9.20

有限售条件股份 539,971,949 42.60 627,082,952  29.10

光启空间

合计持有股份 42,075,736 3.32 56,282,860  2.61

其中：无限售条件股份 0 0.00 17,072,927  0.79

有限售条件股份 42,075,736 3.32 39,209,933  1.82

西藏映邦及其一致行动人合计持有

股份
582,047,685 45.92 881,556,622  40.92

其中：无限售条件股份 0 0.00 215,263,737  9.99

有限售条件股份 582,047,685 45.92 666,292,885  30.92

注：部分比例数据存在尾数差异，系四舍五入原因所致。

二、相关承诺及履行情况

1、西藏映邦及光启空间承诺认购光启技术非公开发行股票所获股份自光启

技术非公开发行新增股份上市首日起36个月内不进行转让；

2、西藏映邦及光启空间承诺自光启技术非公开发行股票发行完成起六个月

内无减持光启技术股票的计划。

3、西藏映邦及光启空间、实际控制人刘若鹏在非公开发行股票部分限售股

份上市流通时承诺：如计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通

股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，将于第一次减持前两

个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告，并严格遵守《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份实施细则》等股东减持的规定，及时履行披露义务。并且承

诺如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提

供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公

司股份。

4、西藏映邦承诺在增持计划实施期间、增持计划完成后六个月内和法律法

规规定的期限内，严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关法律

法规的规定，不减持持有的公司股票。

西藏映邦及光启空间严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为。

三、其他相关说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动具体内容详见公司于2022年6月23日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

  董  事  会

二〇二二年六月二十三日

http://www.cninfo.com.cn/

	注：部分比例数据存在尾数差异，系四舍五入原因所致。