天风证券股份有限公司
关于

国家能源集团长源电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易

之
限售股解禁核查意见

独立财务顾问

二零二二年七月

1

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“本独立财务顾问”）作为国

家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”或“公司”）发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财

务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问

业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文

件的规定，对长源电力本次交易非公开发行部分限售股解禁并上市流通事项进行

了核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一） 本次非公开发行限售股核准情况

根据中国证监会核发《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资

集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

[2021]868号），核准长源电力向国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国

家能源集团”）发行 1,441,376,398股股份购买相关资产并募集配套资金不超过人

民币 12亿元。

（二） 本次非公开发行限售股发行情况

本次非公开发行采用询价方式向不超过 35名特定投资者非公开发行股份募

集配套资金。本次非公开发行最终确定的发行对象为 24名特定投资者，发行股

数为人民币普通股（A股）199,667,221股。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环验资（2021）

0210060号”《验资报告》，截至 2021年 12月 23日，长江证券承销保荐有限公

司（以下简称“长江保荐”）收到本次发行获配的 24 名发行对象认购资金

1,199,999,998.21元。

2021年 12月 24日，长江保荐将扣除承销费后的上述认购资金的剩余款项

1,188,679,243.50元划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。2021 年 12月

28日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验资（2021）0210061

号”《验资报告》，确认公司通过非公开发行普通股（A股）股票实际收到募集资

金总额人民币 1,199,999,998.21元，扣除发行费用人民币 11,320,754.71元（不含

税），其中承销费用 11,320,754.71元，募集资金净额为 1,188,679,243.50元，其

中新增股本人民币 199,667,221.00元，溢价部分人民币 989,012,022.50元转入资

本公积。

（三） 本次非公开发行限售股股份登记、上市情况

2022年 1月 5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司配套募集资金非公开发行

199,667,221股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入长源电力

的股东名册。公司本次新增股份数量为 199,667,221股，均为有限售条件的流通

股，总股本变更为 2,749,327,699 股。本次新增股份的上市日为 2022 年 1月 21

日，根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除

权，股票交易设涨跌幅限制。

（四） 本次非公开发行限售股锁定期安排

本次募集配套资金非公开发行股票完成后，发行对象认购的股份自上市之日

起 6个月内不得转让。

本次募集配套资金非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在

锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相

关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因

增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券

监管机构的监管意见进行相应调整。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股

本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

长源电力 2021年度募集配套资金的认购方 UBS AG、中国国际金融股份有

限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司、王梓煜、国

信证券股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、

海通证券股份有限公司、薛小华、何慧清、侯丹、西安江岳基金管理有限公司、

谢恺、上海青沣资产管理中心（普通合伙）、上海悬铃资产管理有限公司、广发

证券股份有限公司、浙江宁聚投资管理有限公司、杨岳智、上海斯诺波投资管理

有限公司、高爱苹、太平洋资产管理有限责任公司—太平洋成长精选股票型产品、

太平洋资产管理有限责任公司—中国农业银行太平洋人寿保险托管专户-传统-

普通保险产品、夏海东承诺，其认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行

结束之日起 6个月内不上市交易或转让。

截至本公告披露日，上述股东均严格遵守作出的股份锁定承诺，不存在违反

相关承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022年 7月 21日。

2、本次解除限售股份的上市流通数量为 199,667,221股，占公司总股本的

7.26%。

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号 股东名称
持有限售股

数量（股）

持有限售股占公

司总股本比例

本次上市流

通数量（股）

剩余限售股

数量（股）

1 UBS AG 9,151,414 0.33% 9,151,414 0

2
中国国际金融股

份有限公司
11,980,032 0.44% 11,980,032 0

3
上海铂绅投资中

心（有限合伙）
5,823,627 0.21% 5,823,627 0

4
财通基金管理有

限公司
25,440,907 0.93% 25,440,907 0

5 王梓煜 8,319,467 0.30% 8,319,467 0

6
国信证券股份有

限公司
5,823,627 0.21% 5,823,627 0

7
中国华融资产管

理股份有限公司
33,277,870 1.21% 33,277,870 0

8
诺德基金管理有

限公司
10,049,907 0.37% 10,049,907 0

9
海通证券股份有

限公司
33,111,480 1.20% 33,111,480 0

10 薛小华 2,995,008 0.11% 2,995,008 0

11 何慧清 2,495,840 0.09% 2,495,840 0

12 侯丹 2,995,008 0.11% 2,995,008 0

13
西安江岳基金管

理有限公司
2,495,840 0.09% 2,495,840 0

14 谢恺 3,327,787 0.12% 3,327,787 0

15

上海青沣资产管

理中心（普通合

伙）

2,495,840 0.09% 2,495,840 0

16
上海悬铃资产管

理有限公司
2,495,840 0.09% 2,495,840 0

17
广发证券股份有

限公司
4,991,680 0.18% 4,991,680 0

18
浙江宁聚投资管

理有限公司
2,495,840 0.09% 2,495,840 0

19 杨岳智 2,495,840 0.09% 2,495,840 0

20
上海斯诺波投资

管理有限公司
16,638,935 0.61% 16,638,935 0

21 高爱苹 2,495,840 0.09% 2,495,840 0

22
太平洋资产管理

有限责任公司1
2,495,840 0.09% 2,495,840 0

23
太平洋资产管理

有限责任公司2
2,495,840 0.09% 2,495,840 0

24 夏海东 3,277,912 0.12% 3,277,912 0

合计 199,667,221 7.26% 199,667,221 0

五、本次解除限售股后的股本结构变化情况

本次募集配套资金发行股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变化情

况如下表所示：

1 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
2 太平洋资管－建设银行－太平洋成长精选股票型产品

股份类型
本次变动前 本次变动

（股）

本次变动后

数量（股） 比例 数量（股） 比例

有

限

售

条

件

股

份

国有法人

持有股份
1,525,569,407 55.49% 199,667,221 1,441,376,398 52.43%

其他境内

法人持有

股份
4,991,680 0.18% 4,991,680 0 0

境内自然

人持有股

份
28,402,702 1.03% 28,402,702 0 0

境外法人

持有股份
9,151,414 0.33% 9,151,414 0 0

基金、理财

产品等
72,928,416 2.65% 72,928,416 0 0

有限售条

件流通股

合计
1,641,043,619 59.69% 199,667,221 1,441,376,398 52.43%

无

限

售

条

件

股

份

人民币普

通股
1,108,284,080 40.31% 199,667,221 1,307,951,301 47.57%

境内上市

外资股
- - - - -

境外上市

外资股
- - - - -

其他 - - - - -
无限售条

件流通股

合计
1,108,284,080 40.31% 199,667,221 1,307,951,301 47.57%

合

计
2,749,327,699 100% 199,667,221 2,749,327,699 100%

注：剩余有限售条件股份 1,441,376,398股为 2021年重大资产重组中，公司向国家能源集团

新增发行的股份数量，2021 年 4 月 28 日，公司向国家能源集团非公开发行 1,441,376,398

股股票已完成登记并上市，该股份自发行完成日起 36个月内不得以任何方式转让。

六、独立财务顾问核查意见

天风证券作为长源电力发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易持续督导的独立财务顾问，对本次募集配套资金非公开发行部分限售股份

解禁上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

长源电力本次募集配套资金非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发

行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实

质性障碍。本独立财务顾问对长源电力本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

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