重庆三圣实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划实施进展 暨股份减持数量过半的公告

持股 5%以上的股东邓涵尹保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月20日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份计 划的预披露公告》(公告编号: 2022-40), 持有公司 31,223,816 股股份(占公司 总股本的 7.23%) 的股东邓涵尹先生拟自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内(窗口期内不减持),任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减 持公司股份不超过4,320,000股,拟减持股份比例不超过公司股份总数的1%(含); 自公告披露之日起3个交易日后的3个月内(窗口期内不减持),任意连续90个 自然日内通过大宗交易减持股份总数不超过 8,640,000 股. 拟减持股份比例不超 过公司股份总数的2%。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项, 上述股份数量做相应调整。

公司于 2022 年 7 月 27 日收到邓涵尹先生的《关于股份减持计划实施进展的 告知函》,因其工作人员误将集中竞价交易和大宗交易可减持时间均认为减持计划 预披露公告日起 3 个交易日后,在未到可进行集中竞价交易减持的时间进行了集 中竞价交易减持,未严格遵守预披露的减持计划,存在违反已披露的减持计划的 情形, 现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

邓涵尹先生于 2022 年 7 月 26 日,通过集中竞价交易方式减持其所持有的公 司股份共 1,528,00 股,占当前本公司总股本的 0.3537%;通过大宗交易方式减持 其所持有的公司股份公 7,630,000,占当前本公司总股本的 1.7662%。截止本公告 披露之日,本次减持计划尚未实施完毕。

具体减持股份情况如下:

股东名	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	减持金额	准挂以桐
称			(元/股)	(股)	(元)	减持比例
邓涵尹	集中竞价交易	2022年7月26日	6. 487	10, 000	64, 870	0. 0023%
		2022年7月26日	6. 51	60,000	390, 600	0. 0139%
		2022年7月26日	6. 52	30,000	195, 600	0.0069%
		2022年7月26日	6. 53	120, 000	783, 600	0. 0278%
		2022年7月26日	6. 54	190, 000	12, 42, 600	0.0440%
		2022年7月26日	6. 55	175, 000	1, 146, 250	0. 0405%
		2022年7月26日	6. 551	50,000	327, 550	0. 0116%
		2022年7月26日	6. 56	180, 000	1, 180, 800	0. 0417%
		2022年7月26日	6. 564	200, 000	1, 312, 800	0. 0463%
		2022年7月26日	6. 566	50,000	328, 300	0. 0116%
		2022年7月26日	6. 57	350, 000	2, 299, 500	0. 0810%
		2022年7月26日	6. 58	78, 000	513, 240	0. 0181%
		2022年7月26日	6. 59	35, 000	230, 650	0. 0081%
	集□	中竞价交易合计	1, 528, 000	10, 016, 360	0. 3537%
邓涵尹	大宗交易	2022年7月26日	6. 11	7, 630, 000	46, 619, 300	1. 7662%
		总计	9, 158, 000	56, 635, 660	2. 1199%

二、股东本次减持前后持股情况

		本次减持官	前持有股份	本次减持后持有股份
股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本	股数 (股)	占总股本
			比例		比例
邓涵尹	合计持有股份	31, 223, 816	7. 23%	22, 065, 816	5. 11%
	其中: 无限售条件	31, 223, 816	7. 23%	22, 065, 816	5. 11%
	股份
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、其他相关说明

1、本次减持计划期间,邓涵尹先生因其工作人员失误,未严格遵守预披露的减持计划,存在违反已披露的减持计划的情形。公司已及时通知并提醒其应严格

遵守预披露的减持计划,杜绝再次出现违反已披露的减持计划的情形。

2、本次减持股份的邓涵尹先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持 计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司持续性经营产生影响。

四、备查文件

邓涵尹先生提交的《关于股份减持计划实施进展的告知函》

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会 2022年7月27日