声明与承诺

作为顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”）本次非公开发行股票的

认购对象，本公司作出如下声明与承诺：

1、本次非公开发行股票的定价基准日为顾地科技关于本次非公开发行的董

事会决议公告日，即 2021 年 12 月 30 日。本公司及本公司控制的关联方自本次

非公开发行定价基准日前六个月至本声明与承诺出具日期间未持有顾地科技股

票，亦不存在减持的情形。

2、本公司及本公司控制的关联方自本次非公开发行的定价基准日至发行完

成后的六个月内不会以任何形式减持顾地科技股票。

（以下无正文）

万洋集团有限公司

2022年 7 月 31日