证券代码：002956         证券简称：西麦食品         公告编号：2022-064

桂林西麦食品股份有限公司

关于股东违规减持公司股份的进展公告

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日披露

《关于股东违规减持公司股份并致歉的公告》（公告编号：2022-061）。近日，收

到股东 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.(以下简称"BRF")出具的《关于主动上缴

收益至桂林西麦食品股份有限公司的通知》，现就有关内容披露如下：

2022 年 6 月 15 日和 2022 年 6 月 16 日，BRF 由于操作人员疏忽，在减持公

司股票的过程中，未能在持股比例降至 5%时及时停止交易并进行信息披露，合

计超额减持 0.25%。

基于上述，BRF 根据承诺向公司主动上缴收益 717,453.41 元人民币，BRF 将

积极吸取教训，进一步认真学习相关法律法规，杜绝违规减持问题的再次发生，

并就本次违规减持公司股票给公司带来的负面影响深表歉意，向广大投资者致以

诚挚的道歉。

三、备查文件

BRF 出具的《关于主动上缴收益至桂林西麦食品股份有限公司的通知》

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息内容一

致。