证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2023-003

债券代码：128091           债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份

的进展公告

本公司副董事长兼副总经理王金华先生、董事王文意先生、董事季维嘉女

士、监事会主席安万学先生、职工监事游何宇先生、副总经理陈珏蓉女士、副

总经理魏茂陈先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6

月18日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公

告编号：2022-048），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司副董事长兼副总经理王金华先生计划自2022年6月18日公告之日起15个

交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超

过500,000股（占其持有公司股份总数的9.96%，占公司总股本的0.3013%）。

公司董事王文意先生计划自2022年6月18日公告之日起15个交易日后的6个

月内，以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过98,000股（占

其持有公司股份总数的24.82%，占公司总股本的0.0591%）。

公司董事季维嘉女士计划自2022年6月18日公告之日起15个交易日后的6个

月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过30,000股（占其持有公司

股份总数的24.83%，占公司总股本的0.0181%）。

公司监事会主席安万学先生计划自2022年6月18日公告之日起15个交易日后

的6个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过19,000股（占其持

有公司股份总数的24.15%，占公司总股本的0.0115%）。

公司职工监事游何宇先生计划自2022年6月18日公告之日起15个交易日后的

6个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过4,000股（占其持有公

司股份总数的24.01%，占公司总股本的0.0024%）。

公司副总经理陈珏蓉女士计划自2022年6月18日公告之日起15个交易日后的

6个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过69,000股（占其持有

公司股份总数的24.73%，占公司总股本的0.0416%）。

公司副总经理魏茂陈先生计划自2022年6月18日公告之日起15个交易日后的

6个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过39,000股（占其持有

公司股份总数的24.98%，占公司总股本的0.0235%）。

近日，公司收到了副董事长兼副总经理王金华先生、董事王文意先生、董事

季维嘉女士、监事会主席安万学先生、职工监事游何宇先生、副总经理陈珏蓉女

士、副总经理魏茂陈先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至2023

年1月8日，本次减持计划实施时间已到期。根据《上市公司大股东、董监高减持

股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》等相关监管规则的规定，现将上述股东减持计划实施进展

的有关情况公告如下：

一、股东减持计划的实施进展情况

1、截至2023年1月8日，本次减持计划实施时间已到期，在减持计划实施期

间内，上述董事、监事和高级管理人员减持公司股份的具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总股本

比例

王金华 集中竞价

2022.10.18

—

2022.11.9

18.26 533,000 0.2298%

王文意 集中竞价 2022.10.18 17.28 95,000 0.0410%

季维嘉 集中竞价 2022.10.18 17.44 20,000 0.0086%

安万学 集中竞价 2022.10.19 19.55 19,400 0.0084%

游何宇 集中竞价

2022.9.13

—

2022.10.19

19.03 3,900 0.0017%

陈珏蓉 集中竞价

2022.10.19

—

2022.11.11

17.90 78,000 0.0336%

魏茂陈 集中竞价

2022.10.18

—

2022.11.17

17.83 40,000 0.0172%

合计 — — 789,300 0.3403%

注：1、上表中减持股数占公司总股本比例按照公司截至 2022 年 12 月 30 日最新总股本

（231,969,454 股）计算，若尾数之和不符，均为四舍五入造成；

2、公司于2022年10月28日实施了2022年半年度权益分派方案（每10股转增4股），上

述董事、监事、高管在权益分派股权登记日后的减持股份数量也做相应调整，导致部分董事、

监事、高管减持股份数量较原减持计划相应增加。

上述股东减持股份来源：公司首次公开发行前股份、公司实施 2017 年度、

2021 年半年度和 2022 年半年度权益分派所获得的股份、董事和高级管理人员参

与 2021 年限制性股票激励计划所获得的股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占公司总

股本比例
股数（股）

占公司总

股本比例

王金华

合计持有股份数 5,018,762 3.0283% 6,326,867 2.7275%

其中：无限售条件股份 1,254,691 0.7571% 1,581,717 0.6819%

     有限售条件股份 3,764,071 2.2712% 4,745,150 2.0456%

王文意

合计持有股份数 394,800 0.2382% 419,720 0.1809%

其中：无限售条件股份 98,700 0.0596% 104,930 0.0452%

     有限售条件股份 296,100 0.1787% 314,790 0.1357%

季维嘉

合计持有股份数 120,820 0.0729% 141,148 0.0608%

其中：无限售条件股份 30,205 0.0182% 35,287 0.0152%

     有限售条件股份 90,615 0.0547% 105,861 0.0456%

安万学

合计持有股份数 78,680 0.0475% 82,992 0.0358%

其中：无限售条件股份 19,670 0.0119% 20,748 0.0089%

     有限售条件股份 59,010 0.0356% 62,244 0.0268%

游何宇

合计持有股份数 16,660 0.0101% 17,864 0.0077%

其中：无限售条件股份 4,165 0.0025% 4,466 0.0019%

     有限售条件股份 12,495 0.0075% 13,398 0.0058%

陈珏蓉

合计持有股份数 279,020 0.1684% 294,228 0.1268%

其中：无限售条件股份 69,755 0.0421% 73,557 0.0317%

     有限售条件股份 209,265 0.1263% 220,671 0.0951%

魏茂陈

合计持有股份数 156,100 0.0942% 164,140 0.0708%

其中：无限售条件股份 11,900 0.0072% 22,824 0.0098%

     有限售条件股份 144,200 0.0870% 141,316 0.0609%

注：1、上表中减持前后股份数占公司总股本比例分别按照本次减持前后的总股本计算，

若尾数之和不符，均为四舍五入造成；

2、公司于2022年10月28日实施了2022年半年度权益分派方案（每10股转增4股），对上

述董事、监事、高管在权益分派股权登记日持有的股份数进行了相应地调整，导致董事、监

事、高管持有股份数量相应增加。

二、其他相关说明

1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件

的规定。

2、截至本公告日，公司副董事长兼副总经理王金华先生、董事王文意先生、

董事季维嘉女士、职工监事游何宇先生、副总经理陈珏蓉女士、副总经理魏茂陈

先生均严格遵守预披露的减持计划。

3、除公司于2022年10月28日实施了2022年半年度权益分派方案，对已披露

的减持计划中尚未减持的部分股份数量相应地作出调整，导致部分董事、高级管

理人员实际减持数量与已披露的减持计划数量不符外，本次减持计划的实施与此

前披露的减持计划一致，不存在差异。

4、本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划

实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。

5、本次减持计划不违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。

三、备查文件

1、公司副董事长兼副总经理王金华先生、董事王文意先生、董事季维嘉女

士、监事会主席安万学先生、职工监事游何宇先生、副总经理陈珏蓉女士、副总

经理魏茂陈先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

                                             2023 年 1 月 9 日