证券代码：000886    证券简称：海南高速    公告编号：2023-013

海南高速公路股份有限公司

关于减持海南海汽运输集团股份有限公司

股份的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 7

日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《海南高速公路股份有限公司

关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》（公告编号：

2023-010）。为便于投资者更好地了解相关情况，现对有关事项进行

补充后公告如下：

一、本次减持情况概述

截至目前，公司持有海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称

“海汽集团”）首次公开发行前发行的股份 3451.73 万股，占海汽集

团总股本的 10.92%。为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利

益最大化，公司拟减持本公司所持有的海汽集团的股票。公司将在股

东大会审议通过本事项之日起 12 个月内，遵照相关法律规定，根据

证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过海汽

集团总股本比例 3%的股份。董事会拟提请股东大会授权公司经营层

负责具体操作事宜。

本次减持不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本事项尚需

提交公司股东大会审议。

二、海汽集团基本情况

1、公司名称：海南海汽运输集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91460000201242532C

3、企业性质：其他股份有限公司（上市）

4、注册地址：海口市美兰区海府路 24 号（海汽大厦）

5、法定代表人：刘海荣

6、注册资本：31600 万元人民币

7、成立日期：1985 年 11 月 28 日

8、经营范围：道路客运、客运站场开发经营、旅游、物流和汽

车服务等。

9、最近一年及一期主要财务指标（单位：元）

项目 2021 年

（经审计）

2022 年前三季度

（未经审计）

资产总额 1,871,131,218.25 1,911,667,376.68

负债总额 914,975,235.51 1,048,775,833.49

净资产 956,155,982.74 862,891,543.19

营业收入 732,118,048.16 490,436,519.41

营业利润 -61,384,385.34 -94,448,392.34

净利润 -72,682,243.90 -99,082,523.76

经营活动产生的现金流量净额 -30,661,882.54 -76,735,140.02

10、其他说明：截至本公告日，经查，海汽集团不是失信被执行

人。

三、本次减持的主要内容

1、减持股份来源：海汽集团首次公开发行前股份。

2、减持股份支付方式：现金支付

3、减持股份数量：公司将以集中竞价交易和大宗交易方式减持

不超过海汽集团总股本 3%的股份（即不超过 948 万股）。若减持期

间海汽集团完成股份增发或有送股、资本公积金转增股本等股份变动

事项，则对该减持数量进行相应调整。

4、减持原因：为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益

最大化。

5、减持期间：股东大会审议通过本事项之日起 12 个月内。

6、减持价格及减持金额：减持价格在减持期间内根据海汽集团

股票的市场价格择优确定，减持金额根据减持价格及减持股数确定。

四、最近 12个月累计减持情况

公司最近 12 个月内通过集中竞价交易方式，累计减持海汽集团

股份 9,380,000 股，减持比例占海汽集团总股本的 2.97%，减持总金

额为 235,048,522.00 元。减持后公司持有海汽集团股份的 10.92%。

五、本次减持的其他安排

公司将履行中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》和上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》的有关规定，在股东大会审议通过起 12 个月

内，分批次减持海汽集团股票。公司采取集中竞价交易方式的，在任

意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过海汽集团股份总数的 1%，
采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超

过海汽集团股份总数的 2%。公司每批次首次卖出股份的 15 个交易日

前向上海证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。在减持时间区

间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况。在股份

减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内

公告具体减持情况。

六、减持目的和对公司的影响

根据证券市场情况择机减持海汽集团股份，可以获得一定的投资

收益，有利于提高公司整体资产的使用效率，有利于实现股东利益最

大化。本次交易获利将对公司利润产生积极影响，但最终投资收益的

具体金额及相关财务数据受实施时的市场价格影响，目前尚无法测算。

本次减持不会对公司经营成果、财务状况产生不利影响。

本次减持事项不影响公司合并报表范围，公司仍采用权益法对海

汽集团进行核算，相关投资收益的确认将随持股比例变化相应调整。

七、备查文件

2023 年第一次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 14 日