证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代码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证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简称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中南建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公告编号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2023
039

江苏中南建设集团股份有限公司

关于控股股东质押股份变动、被动减持及发布权益变动报告书的

提示性公告

控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、控股股东质押股份变动情况

近日，公司收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）通

知，获悉其质押的部分公司股份由于被动减持而减少，具体情况如下：

1、本次质押股份减少情况

2、累计质押及冻结情况

截至2023年2月21日，中南城投及其一致行动人所持公司股份质押及冻结情

况如下：

股东名称 持股数
持股

比例
累计质押股数

占其持
股比例

占总股
本比例

已质押股份情况 未质押股份情况

限售和冻
结数

占已质押
股份比例

限售和冻
结数

占未质押
股份比例

中南城投 1,897,881,916 49.60% 1,609,193,657 84.79% 42.05% 63,115,272 3.92% 6,543,963 2.27%

陈昱含 14,413,997 0.38% 0 0 0 0 0 10,810,498 75.00%

合计 1,912,295,913 49.97% 1,609,193,657 84.15% 42.05% 63,115,272 3.92% 17,354,461 5.73%

注：持股数包含参与转融通业务出借的股份。

二、控股股东被动减持情况

2022 年 8 月 17 日公司《关于控股股东所持公司股份被动减持及后续被动减

持风险提示公告》（公告编号：2022-129）披露，中南城投称其持有部分公司股

份因业务纠纷被金融机构擅自处置，存在 8 月 15 日开始的 3 个月内减少公司现

有总股份数（3,826,558,901 股）3%的风险。

2022 年 8 月 23 日公司《关于控股股东被动减持超过 1%的提示性公告》（公

告编号：2022-133）披露， 2022 年 8 月 15 日-8 月 19 日中南城投称其持有的

39,927,621 股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的 1.04%。

2022 年 11 月 5 日公司《关于控股股东参与转融通业务、质押股份变动及被

动减持超过 2%的提示性公告》（公告编号：2022-193）披露，2022 年 8 月 15 日

股东名称 质押减少股数 占其持股比例 占总股本比例 质押起始日 质权人

中南城投

30,910 0.002% 0.001% 2021年 10月 18 日 财达证券股份有限公司

918,158 0.048% 0.024% 2021年 2月 26日 中邮证券有限责任公司

857,500 0.045% 0.022% 2022年 6月 7日
国元证券股份有限公司

526,200 0.028% 0.014% 2022年 7月 13日

2,000,000 0.105% 0.052% 2021年 6月 16日 长江证券（上海）资产管
理有限公司 1,619,896 0.085% 0.042% 2021年 7月 20日

合计 5,952,664 0.314% 0.156% - -

至 2022 年 11 月 4 日中南城投累计被动减持的公司股份达 77,811,108 股，占公司

总股份数的 2.03%。

2022 年 11 月 16 日公司《关于控股股东所持公司股份被动减持满 3 个月及

后续减持风险提示公告》（公告编号：2022-199）披露，2022 年 8 月 15 日-11 月

15 日的 3 个月间，中南城投持有的股份被动减持 107,883,907 股，占公司总股份

数的 2.82%，并且从 11 月 16 日开始的未来 3 个月内，其持有的公司股份存在进

一步被动减少公司现有总股份数 3%的风险。

2022 年 11 月 18 日公司《关于控股股东质押股份变动及被动减持超过 3%的

提示性公告》（公告编号：2022-202）披露，2022 年 8 月 15 日-11 月 17 日中南

城投称其持有的 116,123,180 股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份

数的 3.03%。

2022 年 12 月 13 日公司《关于控股股东质押股份变动、冻结及被动减持超

过 4%的提示性公告》（公告编号：2022-215）披露，2022 年 8 月 15 日-12 月 12

日中南城投称其持有的 153,477,810 股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司

总股份数的 4.01%。

2023 年 2 月 3 日公司《关于控股股东质押股份变动、股份冻结及质押股份

被动减持的公告》（公告编号：2023-024）披露，2022 年 8 月 15 日-2023 年 2 月

1 日中南城投称其持有的 163,153,365 股公司股份已被金融机构擅自处置，占公

司总股份数的 4.26%。

2023 年 2 月 1 日公司《关于控股股东质押股份变动、持股被动减持及后续

减持预披露公告》（公告编号：2023-031）披露，2022 年 8 月 15 日-2023 年 2 月

9 日中南城投称其持有的 163,421,266 股公司股份已被金融机构擅自处置，占公

司总股份数的 4.27%。

2023 年 2 月 17 日公司《关于控股股东质押股份变动及持股被动减持满 6 个

月的公告》（公告编号：2023-033）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 2 月 16

日的 6 个月间，其持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计

被动减持 167,247,851 股，占公司总股份数的 4.37%

根据中南城投通知，自 2022 年 8 月 15 日至 2023 年 2 月 21 日，其持有的公

司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持 173,200,515 股，

占公司总股份数的 4.53%。有关股份来自重大资产重组、非公开发行及二级市场

增持等方式，具体情况如下：

三、控股股东发布权益变动报告书的情况

2023 年 2 月 22 日中南城投发布《简式权益变动报告书》，显示自 2021 年 8

月 18 日其前次公布《简式权益变动报告书》以来，2021 年 8 月 19 日至 2021 年

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价
（元）

减持股数 占总股本比例

中南城投

集中竞价交易
2022 年 8 月 15 日-

2023 年 2 月 21 日
2.55 121,751,559 3.18%

大宗交易
2022 年 8 月 15 日-

2023 年 2 月 21 日
2.14 51,448,956 1.34%

合计 - - - 173,200,515 4.53%

11 月 22 日，中南城投通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 11,246,324 股；

2022 年 8 月 15 日至 2023 年 2 月 21 日，中南城投持有公司股份被动减持

173,200,515 股；2022 年 11 月 3 日至 2022 年 11 月 24 日间，中南城投参与转融

通业务借出公司股份 30,000,000 股。包含参与转融通业务借出的股份，2021 年 8

月 19 日~2023 年 2 月 21 日中南城投及其一致行动人持有的公司股份累计变动

5.02%。详细情况请阅中南城投本日公布的《简式权益变动报告书》。

四、其他相关风险提示

1、目前中南城投正积极与相关金融机构沟通，化解纠纷，减少减持造成的

不利影响。公司将持续关注后续情况，并督促其及时、依法履行信息披露义务；

2、有关减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制

权发生变更。

3、公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份变动情况，督促其严格

遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《转融通业务监督管理试

行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》、《上市

公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的

规定并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、备查文件

1、中南城投出具的《简式权益变动报告书》。

2、中国证券登记结算有限责任公司质押和司法冻结明细。

3、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十四日