**公告编号: 2023-003**

# 众信旅游集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份超过 1% 暨减持进展的公告

公司控股股东、实际控制人冯滨先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

众信旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《众信旅游:关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-117),公司控股股东、实际控制人冯滨先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过19,654,300股(占本公司股本总额的2%)。其中,通过集中竞价方式减持的,自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内实施,且在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,自本公告披露之日起3个交易日后的六个月内实施,且在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

公司于近日收到冯滨先生的通知,2023年1月5日-2023年3月16日期间,冯滨 先生通过大宗交易的方式减持其持有的无限售流通股4,682,184股,通过集中竞价 的方式减持其持有的无限售流通股7,957,920股,合计减持公司股份12,640,104股, 占公司总股本的1,2862%,本次减持股份计划实施数量已过半。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将具体情况公告如下:

#### 一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持 比例
	大宗交易	2023.1.05-2023.1.13	8.6365	4,682,184	0.4765%
冯滨	集中竞价	2023.1.19-2023.3.16	9.5529	7,957,920	0.8098%
	合 计			12,640,104	1.2862%

## 2、股东本次减持前后持股情况

股东		本次减持前	持有股份	本次减持后持有股份
名称	股份性质	股数(股)	占总股本 比例	股数(股)	占总股 本比例
冯滨	合计持有股份	165,404,629	16.83%	152,764,525	15.55%
	其中: 无限售条件股份	41,351,157	4.21%	28,711,053	2.92%
	有限售条件股份	124,053,472	12.62%	124,053,472	12.62%

## 二、股东减持比例达到1%的具体情况

1.基本情况
信息披露义务人		冯滨
住所		北京市朝阳区华章东路***
权益变动时间		2023年1月5日-2023年3月16日
股票简称	众仆	言旅游	股票代码	002707
变动类型 (可多选)	增加口源	載少☑	一致行动人	有□ 无☑
是否为第一大股东或实际控		控制人	是☑ 否□
2.本次权益实	E动情况
股份种类 (A股、B股等)		减持股数(股)		减持比例
A 股		12,640,104		1.2862%
合	计	12,64	0,104	1.2862%
本次权益变z	动方式	通过证券交易 通过证券交易 其他		☑ ☑ □ (请注明)

证券简称: 众信旅游 公告编号: 2023-003

本次增持股份的资金来 源(可多选)

不适用

#### 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
股份性质	股数(股)	占总股本 比例	股数(股)	占总股本 比例
合计持有股份	165,404,629	16.83%	152,764,525	15.55%
其中: 无限售条件股份	41,351,157	4.21%	28,711,053	2.92%
有限售条件股份	124,053,472	12.62%	124,053,472	12.62%

### 4.承诺、计划等履行情况

#### 是☑ 否□

本次变动是否为履行已 作出的承诺、意向、计划

冯滨先生于2022年12月23日向公司提交了《董事、监事、 高级管理人员买卖公司股份的计划书》,公司已于2022年12月 24 日披露了《众信旅游:关于控股股东、实际控制人减持股份 的预披露公告》(公告编号: 2022-117),冯滨先生计划以集中竞 价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 19,654,300 股(占 本公司股本总额的2%)。其中,通过集中竞价方式减持的,自 本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内实施,且在任意连 续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%: 通过大宗交易方式减持的,自本公告披露之日起3个交易日后 的六个月内实施,且在任意连续九十个自然日内,减持股份的 总数不超过公司股份总数的2%。

截至本公告日,冯滨先生累计减持 12,640,104 股,本次减 持股份计划实施数量已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

#### 是☑ 否□

本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司收 购管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范 性文件和本所业务规则 等规定的情况

因公司于2023年1月31日披露公司2022年度业绩预告, 冯滨先生于 2023 年 1 月 30 日以集中竞价方式减持公司股份 100,000股, 违反了窗口期不得买卖公司股票的相关规定, 本次 交易构成违规减持,但非其主观故意违规减持行为,也不存在 因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。冯滨先生向投资者致 以诚挚的歉意,并对此次交易进行了深刻反省,今后将加强自 身对相关法律法规、规范性文件的学习并严格遵守,防止再次 证券简称: 众信旅游 公告编号: 2023-003

	发生此类事件。
	公司对冯滨先生违规减持的行为向投资者致以诚挚的
	意,将以此为鉴,督促公司董事、监事及高级管理人员加强
	思, 付以 此 / 分金, 首 從 公 可 里 争 、 监 争 / 人 局 级 官 埋 / 页 加 蚀 / 一 。
	相关法律法规、规范性	文件的学习。
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定,是否存在不得		是□ 否☑
行使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)
7.备查文件
1. 中国证券登记结算有限	表责任公司持股变动明细
1771-37
2. 相关书面承诺文件
   3. 律师的书面意见
3・1年別的中国思光
4. 深交所要求的其他文件	‡	$\checkmark$
N. 1. // 4. 1. Herbard A	二米6日米日々八百米6	- 1. 4-11. HW -	プレルル I 中 N ロ	<b>ブ</b> m ∧ <b>ア</b> \

注: 本公告中若出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况,系四舍五人 原因造成。

## 三、其他相关说明

- 1、冯滨先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公 告日,本次减持计划减持数量已过半,减持计划尚未实施完毕。本次减持计划的 实施情况与此前披露的意向、承诺、减持计划一致。
- 2、本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不 会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会 2023年3月18日