证券代码：000732       证券简称：ST 泰禾       公告编号：2023-028

泰禾集团股份有限公司

关于公司将被继续实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

鉴于泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年被出具否定意见的内部控制审计

报告、最近三个会计年度（2022、2021、2020年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为

负值，且2022年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》相关规定。公司股票将在2023年5月4日开市起继续被实施其他风险警示。公司股

票简称继续为“ST泰禾”；股票代码不变，仍为“000732”；股票交易日涨跌幅限制5%，公司

股票不停牌。

一、公司股票被实施其他风险警示的情况

公司2021年度被出具否定意见的内部控制审计报告、最近三个会计年度

（2019、2020、2021年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2021

年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上

市规则》第9.8.1条第（四）项及第（七）项的规定，公司股票于2022年5月6日起

被深圳证券交易所实施其他风险警示。

二、公司被继续实施其他风险警示的原因

公司2022年被出具否定意见的内部控制审计报告、最近三个会计年度（2022、

2021、2020年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年审计报

告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

相关规定。公司股票将在2023年5月4日开市起继续被实施其他风险警示。公司股

票简称继续为“ST泰禾”；股票代码不变，仍为“000732”；股票交易日涨跌

幅限制5%，公司股票不停牌。

三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

1、2022 年度内，公司已陆续推进项目复工复产，公司认为项目在建设期间

的投入受客观条件影响会出现并不平均的情况。公司会继续夯实项目建设状况对

融资费用资本化和费用的影响金额，以及对财务报表的影响。

2、公司将继续推进合伙企业减资的工商变更手续，完善上市公司与中城建

设的债权债务抵消的相关依据。

3、公司将采取各种措施，全面推动各项目复工复产，以达到资产盘活、资

金回流；在营销方面，公司计划通过销售渠道拓展加速销售回款。公司 2022 年

度内将保交付作为年度内的首要经营目标，已实现多个项目的交付及收入结转。

公司管理层认为，通过上述措施可以提高公司经营效益，增强自身抗风险能力。

四、公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：公司证券事务中心

联系电话：010-89580885

电子邮箱：investors@tahoecn.com

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日