深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：宝鹰股份

股票代码：002047

信息披露义务人 1：深圳市宝贤投资有限公司

通讯地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 88 号马家

龙 63-64 栋 63 栋 502-511

权益变动性质：一致行动关系解除，部分股份不再合并计算，以

及被动减持导致权益变动

信息披露义务人 2：古少明、古少波、古朴、吴玉琼

通讯地址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼

权益变动性质：一致行动关系解除，部分股份不再合并计算导致

权益变动

签署日期：2023 年 5 月 12 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理

办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报

告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违

反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，

本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公

司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息

外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在深圳市宝鹰建设控股集

团股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人

没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出

任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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
第一节 释义

本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

宝鹰股份、上市公司、公司 指 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

信息披露义务人 指
深圳市宝贤投资有限公司、古少明、古少波、

古朴、吴玉琼

宝贤投资 指 深圳市宝贤投资有限公司

本次权益变动 指

2022 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日期间信

息披露义务人所持公司股份减少，以及一致行

动关系解除部分股份不再合并计算的权益变动

行为。

报告、本报告、本报告书 指
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司简式

权益变动报告书》

元 指 人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）深圳市宝贤投资有限公司

1、公司名称：深圳市宝贤投资有限公司

2、统一社会信用代码：914403005670741233

3、法定代表人：钟传希

4、成立时间：2010 年 12 月 20 日

5、公司住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 88 号马家龙 63-

64 栋 63 栋 502-511

6、通讯地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 88 号马家龙 63-

64 栋 63 栋 502-511

7、注册资本：1,000 万元人民币

8、企业类型：有限责任公司

9、经营范围：投资兴办实业（具体项目另外申报）；投资咨询，企业管理

咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货

物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

10、主要股东：

股东名称 出资额（万元） 持股比例

刘晓云 516.3 51.63%

罗仕居 318.2 31.82%

古启慧 62.4 6.24%

其他股东 103.1 10.31%

11、信息披露义务人董事及主要负责人情况表：

姓名 性别 国籍
长期居
住地

职务
其他国家或
地区居留权

是否在宝鹰股份任职

钟传希 男 中国 深圳市 执行董 无 是

事、法定
代表人

（在宝鹰股份全资子公司深圳市
宝鹰建设集团股份有限公司担任

工程运营部副总经理职务）

吴丽霞 女 中国 深圳市 总经理 无 否

罗仕居 男 中国 深圳市 监事 无 否

（二）古少明

1、姓名：古少明

2、性别：男

3、国籍：中国，无永久境外居留权

4、身份证号码：440301196502******

5、住所：广东省深圳市南山区

6、通讯地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼

（三）古少波

1、姓名：古少波

2、性别：男

3、国籍：中国，无永久境外居留权

4、身份证号码：445281197001******

5、住所：广东省深圳市福田区

6、通讯地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼

（四）古朴

1、姓名：古朴

2、性别：男

3、国籍：中国，无永久境外居留权

4、身份证号码：445281197212******

5、住所：广东省深圳市福田区

6、通讯地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼

（五）吴玉琼

1、姓名：吴玉琼

2、性别：女

3、国籍：中国，无永久境外居留权

4、身份证号码：445281196509******

5、住所：广东省深圳市南山区

6、通讯地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或

超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司

中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、信息披露义务人之间的关系

1、古少明先生、古少波先生、古朴先生互为兄弟关系，古少明先生与吴玉

琼女士系夫妻关系；

2、2016 年 4 月 19 日，古少明先生、宝贤投资、吴玉琼女士、古少波先

生、古朴先生、古少扬先生签署了《一致行动协议》，各方约定在公司重大事

务决策（包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等）等方面保

持一致行动关系；

鉴于古少明先生已不再持有宝贤投资的股份，2023 年 5 月 12 日，宝贤投

资、古少明先生、古少波先生、古朴先生、古少扬先生、吴玉琼女士共同签署

了《一致行动解除协议》，约定自该协议签署之日起，宝贤投资、古少明先

生、古少波先生、古朴先生、古少扬先生、吴玉琼女士解除一致行动关系，并

终止履行原《一致行动协议》项下的各项权利义务。

信息披露义务人古少明先生、古少波先生、古朴先生互为兄弟关系，根据

《上市公司收购管理办法》的相关规定，古少明先生、古少波先生、古朴先生

目前均持有公司股份，构成法律法规确定的一致行动关系，古少明先生、古少

波先生、古朴先生将合并计算其所持有的公司股份。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、 本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动目的如下：

1、信息披露义务人宝贤投资执行法院裁定被动减持公司股份；

2、信息披露义务人古少波先生、古朴先生非交易过户股份转让其所持公司

股份；

3、信息披露义务人吴玉琼女士以集中竞价交易方式减持不足 100 股剩余股

数；

4、信息披露义务人宝贤投资、古少明先生、古少波先生、古朴先生、吴玉

琼女士因签署《一致行动解除协议》，解除一致行动关系，宝贤投资不再与上

述股东人员合并计算其所持有的公司股份。

二、是否拟在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的

股份

2022 年 12 月 9 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东被动减持计划提前

终止、后续被动减持计划预披露暨一致行动人持股比例变动超过 1%的公告》

（公告编号：2022-095），宝贤投资因存在被动减持的情形，拟以集中竞价交

易或大宗交易等方式被动减持所持公司股份合计不超过 10,338,200 股（占公司

总股本比例 0.6818%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将在本减持计划公

告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，在任意连续 90 个自然日内减持股份

总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，将在本减持计划公

告之日起的 6 个月内进行，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司

股份总数的 2%。

截至本报告书签署日，上述减持计划尚未实施完毕，减持计划仍在实施过

程中；在未来 12 个月内，宝贤投资不排除继续减持公司股份的可能性，若其持

有的公司股份变动幅度达到信息披露标准，宝贤投资将严格按照相关法律法规

的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

自 2022 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》后，本次权益

变动前，信息披露义务人合计持有公司 161,564,573 股股份，占公司总股本的

10.6555%。

本次权益变动后，截至 2023 年 5 月 12 日，宝贤投资持有公司 75,807,657

股股份，占公司总股本的 4.9997%；古少明先生、古少波先生、古朴先生合计

持有公司 61,397,099 股股份，占公司总股本的 4.0493%，吴玉琼女士未持有公

司股份。具体情况如下：

表一：本次权益变动前信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称

（一致行动人）
股票种类

本次权益变动前持有股份

股数（股） 占公司总股本比例

宝贤投资 A股 92,660,943 6.1112%

古少明 A股 61,333,658 4.0451%

古少波 A股 4,347,555 0.2867%

古朴 A股 3,222,341 0.2125%

吴玉琼 A股 76 0.00001%

合计 161,564,573 10.6555%

注：本报告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。

表二：本次权益变动后宝贤投资持有公司股份情况

股东名称

（一致行动人）
股票种类

本次权益变动后持有股份

股数（股） 占公司总股本比例

宝贤投资 A股 75,807,657 4.9997%

合计 75,807,657 4.9997%

表三：本次权益变动后古少明、古少波、古朴持有公司股份情况

股东名称

（一致行动人）
股票种类

本次权益变动后持有股份

股数（股） 占公司总股本比例

古少明 A股 61,333,658 4.0451%

古少波 A股 51,100 0.0034%

古朴 A股 12,341 0.0008%

合计 61,397,099 4.0493%

注：吴玉琼女士未持有公司股份。

二、本次权益变动的具体情况

（一）集中竞价交易方式减持公司股份情况

1、2022年 11月 28日，吴玉琼女士以集中竞价交易方式减持 76股。

2、因存在被动减持情形，宝贤投资于 2022年 11月 24日至 2023年 4月 24

日通过集中竞价交易的方式被动减持公司股份 16,853,286 股，变动比例为

1.1115%，具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持数量

（股）
减持比例

宝贤投资
集中竞价交易

（被动减持）
2022/11/24-2023/4/24 16,853,286 1.1115%

（二）非交易过户公司股份情况

因个人原因，古少波先生、古朴先生分别于 2022 年 12 月 5 日、2023 年 1

月 5日非交易过户所持公司股份，具体情况如下：

股东名称 变动方式 变动期间
变动数量

（股）
变动比例

古少波 非交易过户 2022/12/5 4,296,455 0.2834%

古朴 非交易过户 2023/1/5 3,210,000 0.2117%

综上，本次权益变动后，截至 2023 年 5 月 12 日，宝贤投资持有公司

75,807,657 股股份，占公司总股本的 4.9997%，不再是公司持股 5%以上股东；

古少明先生、古少波先生、古朴先生合计持有公司 61,397,099 股股份，占公司

总股本的 4.0493%，不再是公司持股 5%以上股东。

三、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日（2023 年 5 月 12 日），信息披露义务人持有公司股

份存在股份质押、冻结等权利限制情况如下：

1、宝贤投资持有公司股份 75,807,657 股（占公司总股本比例 4.9997%），

其中累计被质押 51,530,812 股（占公司总股本 3.3986%），累计被司法冻结

64,278,557 股（占公司总股本 4.2393%），累计被司法轮候冻结 40,000,000 股

（占公司总股本 2.6381%）；

2、古少明持有公司股份 61,333,658 股（占公司总股本比例 4.0451%），其

中累计被质押 61,333,658 股（占公司总股本 4.0451%），累计被司法冻结

61,333,658 股（占公司总股本 4.0451%）；

3、2020 年 1 月 14 日，古少明、宝贤投资与珠海航空城发展集团有限公司

签署了《股权转让协议书》《表决权委托协议》。根据《表决权委托协议》，

自前述协议转让的股份过户登记手续完成之日起，古少明将所持有的

61,333,658 股所对应的表决权无条件且不可撤销地委托予珠海航空城发展集团

有限公司行使。

2023 年 2 月 17 日，古少明先生、珠海航空城发展集团有限公司与珠海大

横琴集团有限公司签署了《股份表决权委托协议》，古少明先生委托给珠海航

空城发展集团有限公司 61,333,658 股股份（占公司总股本 4.05%）对应的表决

权转委托至珠海大横琴集团有限公司。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况

一、信息披露义务人在本报告书签署日前 6 个月内买卖上市公司股份的情

况

在本报告书签署日前 6 个月内，吴玉琼女士通过集中竞价交易方式减持 76

股；因存在被动减持情形，宝贤投资于 2022年 11月 17日至 2023年 4月 24日

通过集中竞价交易的方式被动减持公司股份 16,893,286 股，占公司总股本

1.1142%，具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持数量

（股）
变动比例

宝贤投资
集中竞价交易

（被动减持）

2022/11/17-2022/11/29 4.28 4,894,897 0.3228%

2022/12/1-2022/12/7 4.21 1,891,001 0.1247%

2023/3/1-2023/3/7 4.09 9,157,388 0.6040%

2023/4/24 3.40 950,000 0.0627%

吴玉琼 集中竞价交易 2022/11/28 4.21 76 -

合计 4.12 16,893,362 1.1142%

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的

相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披

露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）信息披露义务人的法人营业执照（复印件加盖公章）；

（二）信息披露义务人的身份证明文件；

（三）信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

（四）信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；

（五）本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；

（六）中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所要求的其他文件。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于宝鹰股份董事会办公室，以备查阅。

15

信息披露义务人声明

“本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。

信息披露义务人（盖章）：深圳市宝贤投资有限公司

法定代表人：

钟传希

信息披露义务人：

古少明

信息披露义务人：

古少波

信息披露义务人：

古  朴

信息披露义务人：

吴玉琼

日期：2023 年 5 月 12 日

16

（此页无正文，为《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司简式权益变动报告

书》之签署页）

信息披露义务人（盖章）：深圳市宝贤投资有限公司

法定代表人：

钟传希

信息披露义务人：

古少明

信息披露义务人：

古少波

信息披露义务人：

古  朴

信息披露义务人：

吴玉琼

日期：2023 年 5 月 12 日

简式权益变动报告书附表

基本情况

上市公司名称

深圳市宝鹰建设控

股集团股份有限公

司

上市公司所

在地

广东省深圳市福田区车公

庙泰然四路 303 栋 3 楼

股票简称 宝鹰股份 股票代码 002047

信息披露义务人 1

名称

深圳市宝贤投资有

限公司

信息披露义
务人通讯地

址

深圳市南山区南头街道马

家龙社区大新路 88 号马家

龙 63-64 栋 63 栋 502-511

信息披露义务人 2

名称

古少明、古少波、

古朴、吴玉琼

信息披露义
务人通讯地

址

广东省深圳市福田区车公

庙泰然四路 303 栋 3 楼

拥有权益的股份数

量变化

增加 ⎕

减少 

不变，但持股人发

生变化 ⎕

有无一致行

动人
有      无 ⎕

信息披露义务人是

否为上市公司第一

大股东

是 ⎕   否 

信息披露义

务人是否为

上市公司实

际控制人

是 ⎕   否 

权益变动方式

（可多选）

通过证券交易所的集中交易          协议转让     ⎕

国有股行政划转或变更   ⎕        间接方式转让 ⎕

取得上市公司发行的新股 ⎕              执行法院裁定 

继承 ⎕                          赠与 ⎕

其他 （非交易过户）

信息披露义务人披

露前拥有权益的股

份数量及占上市公

司已发行股份比例

股票种类：人民币 A股普通股

持股数量：161,564,573 股

持股比例：10.6555%

本次权益变动后，

信息披露义务人拥

有权益的股份数量

及变动比例

1、宝贤投资：
股票种类：人民币 A股普通股

持股数量：75,807,657 股

持股比例：4.9997%

变动数量：16,853,286 股

变动比例：1.1115%

2、古少明、古少波、古朴、吴玉琼：

股票种类：人民币 A股普通股

持股数量：61,397,099 股

持股比例：4.0493%

变动数量：7,506,531 股

变动比例：0.4951%

在上市公司中拥有
权益的股份变动的

时间及方式

变动时间：2022 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日

变动方式：集中竞价交易、非交易过户

解除一致行动时间：2023 年 5 月 12 日

是否已充分披露资

金来源
（不适用）

信息披露义务人是

否拟于未来 12 个

月内继续增持

是 ⎕    否 

信息披露义务人在

此前 6个月是否在

二级市场买卖该上

市公司股票

是     否 ⎕

1、因存在被动减持情形，宝贤投资于 2022 年 11 月 17 日至

2023 年 4 月 24 日通过集中竞价交易的方式被动减持公司股

份 16,893,286 股，变动比例为 1.1142%；

2、吴玉琼女士于 2022 年 11 月 28 日以集中竞价交易方式减

持公司股份 76 股。

（此页无正文，为《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司简式权益变动报告

书附表》之签署页）

信息披露义务人（盖章）：深圳市宝贤投资有限公司

法定代表人：

钟传希

信息披露义务人：

古少明

信息披露义务人：

古少波

信息披露义务人：

古  朴

信息披露义务人：

吴玉琼

日期：2023 年 5 月 12 日

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