股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2024-068

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第一大股东拟转让公司部分股份公开征集受让方的结果及

与受让方签署《股份转让协议》暨股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“中集集

团”、“上市公司”或“标的公司”）第一大股东深圳市资本运营集团有限公司（以下

简称“深圳资本集团”）拟通过公开征集受让方的方式转让其所持本公司 275,018,595

股 A股股份（以下简称“标的股份”），股份性质均为无限售条件流通股，占本公司总

股本的 5.10%（以下简称“本次交易”或“本次公开征集转让”）。根据深圳资本集团

告知，其已确定深圳市立业工业集团有限公司（以下简称“立业工业”）为本次公开

征集转让的受让方，并且深圳资本集团与立业工业已签署了《中国国际海运集装箱

（集团）股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。

2、本次公开征集转让的实施不会导致本公司第一大股东发生变更。

3、本次交易后续在取得深圳证券交易所就本次交易出具的合规性确认，并在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份过户登记手续后，方可实施

完毕。本次交易能否最终实施完毕仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2024 年 3 月 12 日，本公司收到第一大股东深圳资本集团发来的告知函，为支持

本公司优化股权结构，促进本公司持续发展，引入战略投资者作为重要股东持续优化

公司治理，不断提升营运质量和运作效率，为本公司引入市场、资本、产业协同等战

略资源，提升产业竞争力，实现高质量发展，根据《上市公司国有股权监督管理办法》

等有关规定，深圳资本集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的占本公司

总股本 5.10%的 A 股股份。具体内容请见本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2024-032）及香港联

交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

2024 年 5 月 15 日，本公司收到深圳资本集团《关于拟通过公开征集转让方式转

让中集集团部分股份公开征集受让方的告知函》，深圳市人民政府国有资产监督管理

委员会已通过上市公司国有股权管理信息系统原则同意本次公开征集转让事项，深圳

资本集团拟通过公开征集受让方的方式转让其所持本公司 5.10%的股份，公开征集期

为 10 个交易日。本次公开征集信息等具体内容请见本公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】

2024-054）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

一、本次公开征集转让结果

2024 年 7 月 1 日，本公司收到深圳资本集团《关于通过公开征集转让方式转让

中集集团部分股份公开征集受让方的结果及与受让方签署<股份转让协议>的告知

函》，深圳资本集团已根据《上市公司国有股权监督管理办法》要求，严格按照本次

公开征集转让已公告的规则选择确定了立业工业为本次公开征集转让的受让方，并履

行了相应决策审批程序。深圳资本集团已与立业工业于 2024 年 7 月 1 日签署《股份

转让协议》，约定深圳资本集团向立业工业转让所持中集集团 275,018,595 股 A 股股

份，为无限售条件流通股，占中集集团总股本 5.10%，转让价格为人民币 8.67 元/股。

本公司无控股股东、无实际控制人。本次公开征集转让前，深圳资本集团直接持

有本公司 525,000,000 股 A 股股份，并通过其全资子公司深圳资本（香港）集装箱投

资有限公司间接持有本公司 1,078,634,297股H股股份，合计持有本公司 1,603,634,297

股股份（A 股与 H 股合计），占本公司总股本的 29.74%，为本公司第一大股东。

本次公开征集转让完成后，深圳资本集团将直接持有本公司 249,981,405 股 A 股

股份，并通过其全资子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司间接持有中集集团

1,078,634,297 股 H 股股份，仍将合计持有本公司 1,328,615,702 股股份（A 股与 H 股

合计），占本公司总股本的 24.64%，仍为本公司第一大股东；立业工业将持有本公司

275,018,595 股 A 股股份，占本公司总股本的 5.10%，并将遵守相关证券监管法规关

于受让股份锁定的要求。

本次公开征集转让前后，交易双方持有本公司股份情况如下：

名称

本次公开征集转让前 本次公开征集转让后

A股持股数

量（股）

占总

股本

比例

H股持股数

量（股）

占总股

本比例

A股持股数

量（股）

占总

股本

比例

H股持股数

量（股）

占总股

本比例

转

让

方

深圳

资本

集团

525,000,000 9.74% 1,078,634,297 20.00% 249,981,405 4.64% 1,078,634,297 20.00%

受

让

方

立业

工业
0 0.00% 0 0.00% 275,018,595 5.10% 0 0.00%

深圳资本集团和立业工业已按相关规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）及香港联交

所披露易网站（www.hkexnews.hk）上刊登的相关公告。

二、本次交易主体的基本情况

（一）转让方基本情况

公司名称 深圳市资本运营集团有限公司

公司类型 有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码 91440300664187170P

成立日期 2007 年 6 月 22 日

注册地址
深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 6 号免税商务大厦

3301 楼

通讯地址 深圳市福田区福华一路免税商务大厦 33 楼

注册资本 人民币 1,532,000 万元

法定代表人 胡国斌

经营范围
投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；投资业务；投资

管理；资产管理。

股权结构

截至本公告日，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持

有深圳资本集团 100%股权，是深圳资本集团的控股股东和实

际控制人。

（二）受让方基本情况

公司名称 深圳市立业工业集团有限公司

公司类型 有限责任公司

统一社会信用代码 91440300769196524G

成立日期 2004 年 12 月 10 日

注册地址
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号华海金融

创新中心（A 栋）1602

通讯地址
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号华海金融

创新中心（A 栋）1602

注册资本 人民币 600,000 万元

法定代表人 肖祖发

经营范围

一般经营项目是:企业总部管理；工业设计服务；太阳能发电

技术服务；采购代理服务；金属材料销售；非金属矿及制品销

售；金属制品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；日用品

批发；日用百货销售；日用品销售；日用化学产品销售；集成

电路销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主

开展经营活动）

股权结构

深圳市立业集团有限公司为立业工业控股股东，持有其

99.98%的股权；林立持有深圳市立业集团有限公司 99.90%的

股权，为深圳市立业集团有限公司控股股东、实际控制人。

三、股份转让协议的主要内容

2024 年 7 月 1 日，深圳资本集团与立业工业签署了《股份转让协议》（以下简称

“本协议”），主要内容如下：

（一）协议转让当事人

甲方（转让方）：深圳市资本运营集团有限公司

乙方（受让方）：深圳市立业工业集团有限公司

（二）本次股份转让的标的股份和价格

甲方同意将其截至本协议签署之日持有的标的公司 275,018,595 股 A 股股份（占

标的公司总股本的 5.10%）转让给乙方，乙方同意按照本协议的条款和条件受让标的

股份。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定的定价要求及公开征集转让程序，

双方协商一致确定本次标的股份转让价格为人民币 8.67 元/股，标的股份转让款的总

金额为人民币 2,384,411,218.65 元。

自本协议签署之日起至股份交割日期间，如果标的公司发生派息、送股、转增股

本、配股等除权、除息事项，则本次股份转让的标的股份的数量和价格相应调整，具

体调整原则如下：

1、若标的公司发生派息、送股、转增股本等行为，则标的股份因此产生的股利

和股本应当随同标的股份一并转让给乙方，本次股份转让款总金额已经包含上述股利

和股本；

2、若标的公司发生配股行为，则本次股份转让的转让价格和/或转让数量相应调

整，具体操作方式由双方协商确定，但双方应尽力确保本次标的股份转让款总金额不

变。

（三）本次股份转让款的支付

经双方协商一致，本次股份转让款分两笔支付，具体支付安排如下：

1、自本协议签署之日起 5 个工作日内，乙方应向本协议约定的甲方指定收款账

户支付第一笔股份转让款，第一笔股份转让款的金额为标的股份转让款总金额的 40%，

即人民币 953,764,487.46 元。若标的股份转让款总金额依据协议约定的条款进行调整

的，则前述第一笔股份转让款金额同步调整。

2、在甲方准备齐全应由甲方单方准备的提交深圳证券交易所办理标的股份交易

过户的申请文件（其中需甲方于提交申请文件当日打印的证券查询信息单原件除外）

并通知乙方之日起 5 个工作日内，乙方应向本协议约定的甲方指定收款账户支付第二

笔股份转让款。第二笔股份转让款的金额为标的股份转让款总金额的 60%，即人民币

1,430,646,731.19 元。若标的股份转让款总金额依据协议约定的条款进行调整的，则

前述第二笔股份转让款金额同步调整。

为免疑义，双方一致同意，若乙方已支付的缔约保证金实际产生利息收入，则该

等利息收入归甲方所有，乙方不得将该等利息收入用于抵扣本次股份转让的股份转让

款。

（四）协议生效时间及条件

本协议经甲方、乙方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

双方同意，甲方获得的标的股份的权利和风险自标的股份交割日（即标的股份完

成过户登记之日）起发生转移，乙方自标的股份完成过户登记之日起即为标的股份的

权利人，享有相应的股东权利，并承担相应的股东义务和责任。

（五）其他条款

乙方承诺在持有中集集团股份期间，不提议上市公司总部和注册地迁离深圳市；

对于其他股东提出的上市公司总部和注册地迁离深圳市的提议投反对票。

四、其他说明事项及风险提示

1、股东权益变动的相关信息以交易双方披露的权益变动报告书所载信息为准。

2、本次交易后续在取得深圳证券交易所就本次交易出具的合规性确认，并在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份过户登记手续后，方可实施完

毕。本次交易能否最终实施完毕仍存在不确定性。

本公司将密切关注本次公开征集转让事宜的进展情况，与本次交易双方保持紧密

沟通，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意

投资风险。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年七月一日