证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-007

转债代码：127032 转债简称：苏行转债

苏州银行股份有限公司关于持股 5%以上股东持股比例

被动稀释至 5%以下权益变动的提示性公告

本行持股 5%以上的股东苏州工业园区经济发展有限公司保证向本行提供

的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1. 本次权益变动属于本行持股 5%以上股东持股比例因“苏行转债”转股

导致被动稀释，不涉及增持或减持，不触及要约收购，投资者无需履行报告、公

告和限售义务。

2. 本行不存在控股股东及实际控制人，本次权益变动不涉及本行控股股东

及实际控制人变化。

3. 本次权益变动后，苏州工业园区经济发展有限公司不再是本行持股 5%

以上股东。

近日，由于苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）可转换公司债券

“苏行转债”转股导致本行普通股总股本增加，本行持股 5%以上股东苏州工业

园区经济发展有限公司（以下简称“园区经发”）持股比例被动稀释，持股比例

由本行股票首发上市时的 5.40%下降至 4.98%，不再是本行持股 5%以上股东。

现将详细内容公告如下：

一、投资人基本情况

名称 苏州工业园区经济发展有限公司 法定代表人 钱晓红

住所
中国（江苏）自由贸易区苏州片区苏

州工业园区置业商务广场1幢1901室
注册资本 252,500万元人民币

是否为第一大股东或实际控制人 否 一致行动人 无

统一社会信用代码 91320594134794993K

企业性质 有限责任公司（国有独资）

股    东 苏州工业园区管理委员会（持股90%）、江苏省财政厅（持股10%）

营业期限 1995年12月22日至2045年12月21日

经营范围
实业投资，科技开发，销售数码产品，物资仓储。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

通讯地址 中国（江苏）自由贸易区苏州片区苏州工业园区置业商务广场1幢1901室

联系电话 0512-67991998

邮    箱 szchenm2021@163.com

二、本次权益变动基本情况

2019 年 8 月 2 日，本行在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）首次公

开发行 A 股普通股并上市。上市时，园区经发持有 180,000,000 股本行股份，持

股比例为 5.40%。

2022 年，因本行实施 2021 年年度权益分派方案，向权益分派股权登记日

（2022年5月10日）登记在册的普通股股东每 10股派发现金股利2.8元（含税），

以资本公积每 10 股转增 1 股，不送红股。该次权益分派后，园区经发持有本行

股份数量由 180,000,000 股增加到 198,000,000 股，持股比例仍为 5.40%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州银行股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕788 号）核准，本行于 2021 年 4 月

12 日通过深交所向社会公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100

元，发行总额 50 亿元。

经深交所《关于苏州银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》

（深证上〔2021〕470 号）同意，本行可转债于 2021 年 5 月 12 日起在深交所挂

3

牌交易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。根据相关法律、法规和

《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，

“苏行转债”自 2021 年 10 月 18 日起可转换为本行股份。由于“苏行转债”持

续转股，截至 2025 年 1 月 20 日，本行总股本增加至 3,979,557,161 股，园区经

发在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释，由本行股票首发上市时的 5.40%

下降至 4.98%。

三、本次权益变动前后园区经发持股情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前

持股情况

本次权益变动后

持股情况

持股数量

（万股）

占本行首发

上市时总股

本比例（%）

持股数量

（万股）

占 2025 年 1

月 20 日总股

本比例（%）

园区经发

无限售条件股份 -  -  19,800.00  4.98

有限售条件股份 18,000.00  5.40  -  -

合计 18,000.00  5.40  19,800.00 4.98

注：1.上表中权益变动前后股东持股数量增加系本行实施 2021 年年度权益分派方案，以资

本公积每 10 股转增 1 股所致，不涉及股东增持或减持。详情参阅本行 2022 年 4 月 30 日披

露的《苏州银行股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-020）。

2.本次权益变动前，园区经发持有的 18,000 万股限售股为本行 2019 年 8 月 2 日首次公开发

行前已发行股份，锁定期为自本行股票在深交所上市交易之日起 36 个月，该部分限售股已

于 2022 年 8 月 2 日锁定期届满并上市流通。详情参阅本行 2022 年 8 月 1 日披露的《苏州银

行股份有限公司首次公开发行 A 股前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：

2022-034）。

四、其他事项

1. 本次权益变动属于本行持股 5%以上股东持股比例因“苏行转债”转股

导致被动稀释，不涉及增持或减持，不触及要约收购，投资者无需履行报告、公

告和限售义务。

2. 本行不存在控股股东及实际控制人，本次权益变动不涉及本行控股股东

及实际控制人变化。

3. 本次权益变动后，园区经发不再是本行持股 5%以上股东。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

 2025 年 1 月 21 日