东方证券股份有限公司

关于江苏东方盛虹股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之部分限售股解禁上市流通的核查意见

因获准吸收合并，自2024年9月2日起，东方证券承销保荐有限公司（以下简

称“东方投行”）存量客户与业务整体迁移并入东方证券股份有限公司（以下简

称“东方证券”、“独立财务顾问”），东方证券继续执行东方投行作为江苏东

方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹”、“上市公司”或“公司”）2021

年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问

的相关义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务

顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，

对东方盛虹本次交易涉及的购买资产部分限售股解禁并上市流通事项进行了核

查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏

东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配

套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179号），核准江苏东方盛虹股份有限公司

向盛虹石化集团有限公司（以下简称“盛虹石化”）发行 1,052,404,479股股份、

向连云港博虹实业有限公司（以下简称“博虹实业”）发行 59,123,847 股股份

购买相关资产（以下简称“本次重组”），上述股份于 2022年 1月 27日在深圳

证券交易所上市。

二、本次解除限售股份的锁定情况

本次解除限售股份的锁定具体情况如下：

序号 发行对象 股数（股） 限售期

1 盛虹石化集团有限公司 1,052,404,479 36个月

2 连云港博虹实业有限公司 59,123,847 36个月

合计 1,111,528,326 --

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021 年 3月 22 日，公司公开发行可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”，

债券代码“127030”），并于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，

期限 6年。“盛虹转债”自 2021年 9月 27日起可转换为公司股份。

根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限

公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），

公司发行股份募集配套资金不超过 4,088,727,300 元。本次发行新增股份上市数

量为 266,714,109 股，于 2022年 7月 20日在深圳证券交易所上市，本次发行后

公司总股本增加至 6,213,236,862 股（以截至 2022 年 7 月 11 日股本为基数）。

根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存

托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151 号），公司

发行 39,794,000 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称

“GDR”），其中每份 GDR 代表 10股公司 A股股票，本次发行的 GDR所代表的新

增基础证券总额为 397,940,000 股 A股股票。本次新增基础证券于 2022 年 12

月 28 日在深圳证券交易所上市，本次发行后公司总股本增加至 6,611,187,669

股（以截至 2022年 12月 20日股本为基数）。

截至 2024年 12 月 31日，因部分“盛虹转债”转换为公司 A股普通股股票，

公司总股本增加至 6,611,221,707 股。

四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次解除股份限售的股东作出的承诺

本次申请解除股份限售的股东盛虹石化、博虹实业在本次重组时主要承诺如

下：

承诺 承诺内容 履行情况

2、承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺。

3、本次申请解除限售股东是否存在非经营性占用资金等情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用

公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等侵占公司利益的行为。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日期为 2025年 1月 27日（星期一）。

2、本次可上市流通股份的总数为 1,111,528,326 股，占公司股份总数（以

2024年 12月 31日公司总股本 6,611,221,707 股为计算基数）的 16.81%。

类型

业绩承

诺及补

偿安排

斯尔邦石化 2021 年度、2022年度及 2023年度扣除非经常性损益后

归属于母公司净利润不低于 178,380.04万元、150,865.33万元、

184,252.90万元。若本次重组未能在 2021 年 12月 31日（含当日）

前完成标的公司交割，补偿义务人同意并承诺标的公司 2022年度、

2023年度、2024 年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低

于 150,865.33万元、184,252.90万元、177,948.17万元。如该业绩

承诺年度标的公司经审计的实际净利润高于该业绩承诺年度的承诺净

利润，则超额部分可与后续年度标的公司经审计的实际净利润累加，

该累加金额视同标的公司在后续相应年度实际实现的净利润数。

已完成

其他承

诺

保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃

废补偿义务；未来质押对价股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿

协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相

关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。在业绩承诺

期间内，不对本次交易中获得的对价股份进行质押，以确保本公司获

得的对价股份能够全部用于履行业绩补偿承诺。本公司若违反上述承

诺，将依法承担相应的法律责任。

已完成

股份限

售承诺

1、本公司因本次重组所获得的上市公司新发行的股份，自该等股份

发行结束之日起 36个月内不以任何方式进行转让，也不委托他人管

理上述股份，在上述 36个月届满后按照有关法律、法规和中国证监

会、交易所的有关规定执行。如本公司在《盈利预测补偿协议》下的

盈利补偿义务尚未履行完毕，上述锁定期顺延至补偿义务人履行完毕

之日。2、在本公司取得上市公司股票后 6个月内，如上市公司股票

连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者本公司取得上市公司股

票后 6个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至

少 6个月。在上述股份锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等

原因而增加的股份，亦应遵守上述约定。3、如前述关于本次重组中

取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会或深圳证券交易所等

证券监管部门的最新监管意见不相符，本公司将根据有关监管意见进

行相应调整。4、如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法

律责任。

正常履行中

3、本次解除股份限售股东共计 2名，限售股份可上市流通情况如下：

序

号
限售股份持有人名称

持有限售股份数

（股）

本次可上市流通

股数（股）

本次可上市

流通股数占

公司总股本

的比例（%）

冻结/

标记的

股份数

量

（股）

1 盛虹石化集团有限公司 1,052,404,479 1,052,404,479 15.92 0

2 连云港博虹实业有限公司 59,123,847 59,123,847 0.89 0

合计 1,111,528,326 1,111,528,326 16.81 0

六、本次解除限售后上市公司的股本结构变化情况

根据公司 2024 年 12 月 31 日的股本结构，本次解除限售前后的股本结构变

动情况如下：

股份类型
本次解除限售前

变动数（股）
本次解除限售后

数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、有限售条件

的流通股
1,114,202,898 16.85% -1,111,528,326 2,674,572 0.04%

境内一般法人持

股
1,111,528,326 16.81% -1,111,528,326 0 0.00%

高管锁定股 2,674,572 0.04% 0 2,674,572 0.04%

二、无限售条件

的流通股
5,497,018,809 83.15% 1,111,528,326 6,608,547,135 99.96%

三、总股本  6,611,221,707 100.00% 0 6,611,221,707 100.00%

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证

券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

本次解除限售股份股东均严格履行了本次重组时所作的主要承诺。截至本核查意

见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务

顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于江苏东方盛虹股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上

市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

                     石昌浩                  张宸朝

东方证券股份有限公司

2025 年 1 月 22 日