## 广东佳隆食品股份有限公司

### 关于补充披露实际控制人及其一致行动人股份变动情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次补充披露的背景及原因

近日，广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东林长春收到中国证券监督管理委员会广东证监局(以下简称“广东证监局”)出具的行政监管措施决定书((2025)158号)。经查，林长春作为公司实际控制人之一及持股5%以上股东的一致行动人，2019年9月至今，控制“方某飞”等多个他人名下证券账户持有并交易佳隆股份股票，但其未将相关持股及股份变动情况及时告知公司并在临时报告及相关定期报告中如实予以披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第三条第一款、《上市公司收购管理办法》(证监会令第227号)第十三条第三款规定。

经核查，本公司一致行动人共计5人，分别为林平涛、许巧婵、林长浩、林长青和林长春(以下简称“全体一致行动人”)，林平涛与许巧婵为夫妻关系，林平涛与林长浩、林长青和林长春为父子关系，许巧婵与林长浩、林长青和林长春为母子关系，林长浩、林长青和林长春为兄弟关系。其中，林长春在控制自身账户的同时，还控制了方翠飞、戚书瑜、蒋文球等3个证券账户，并通过上述账户于2019年9月9日至2024年6月26日持续买卖本公司股票。由于该一致行动人未及时将上述账户控制情况及股份买卖行为告知公司董事会，导致公司未能在对应定期报告中及时披露相关股份变动信息。

全体一致行动人已深刻认识到本次未及时披露行为违反了信息披露相关规定，对投资者知情权造成影响，向广大投资者致以诚挚歉意。

#### 二、2019年第三季度至2025年第三季度股份变动补充披露情况

(一) 一致行动人及控制账户基本信息

一致行动人/控制账户	类型	证件号码/账户号码	关联关系说明
林平涛	自然人	4405*****12	无控制其他证券账户
林长浩	自然人	4452*****5X	无控制其他证券账户
许巧婵	自然人	4405*****26	无控制其他证券账户
林长青	自然人	4405*****91	无控制其他证券账户
林长春	自然人	4405*****15	控制以下证券账户
账户 1: 方翠飞	证券账户	1280160128	由林长春实际控制
账户 2: 戚书瑜	证券账户	1280160121	由林长春实际控制
账户 3: 蒋文球	证券账户	1280160122	由林长春实际控制

(二) 2019 年第三季度至 2025 年第三季度期间各定期报告更正前后林长春的持股数据补充对比如下:

期间	林长春
	更正前披露		变动数量(控制账户合计:股)	更正后实际(林长春+控制账户合计)
	持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
2019 年第三季度	45,298,288	4.84%	9,578,500	54,876,788	5.87%
2019 年年度	45,298,288	4.84%	9,585,500	54,883,788	5.87%
2020 年第一季度	45,298,288	4.84%	9,922,800	55,221,088	5.90%
2020 年半年度	45,298,288	4.84%	5,175,800	50,474,088	5.39%
2020 年第三季度	17,548,528	1.88%	18,600,800	36,149,328	3.86%
2020 年年度	17,548,528	1.88%	18,600,800	36,149,328	3.86%
2021 年第一季度	17,548,528	1.88%	16,600,800	34,149,328	3.65%
2021 年半年度	17,548,528	1.88%	15,430,800	32,979,328	3.52%
2021 年第三季度	17,548,528	1.88%	15,000,800	32,549,328	3.48%

2021 年年度	17,548,528	1.88%	7,001,000	24,549,528	2.62%
2022 年第一季度	17,548,528	1.88%	5,001,000	22,549,528	2.41%
2022 年半年度	17,548,528	1.88%	2,355,300	19,903,828	2.13%
2022 年第三季度	17,548,528	1.88%	200	17,548,728	1.88%
2022 年年度	17,548,528	1.88%	200	17,548,728	1.88%
2023 年第一季度	17,548,528	1.88%	200	17,548,728	1.88%
2023 年半年度	17,548,528	1.88%	5,869,300	23,417,828	2.50%
2023 年第三季度	17,548,528	1.88%	10,200,300	27,748,828	2.97%
2023 年年度	17,548,528	1.88%	0	17,548,528	1.88%
2024 年第一季度	17,548,528	1.88%	23,548,500	41,097,028	4.39%
2024 年半年度	17,548,528	1.88%	9,140,400	26,688,928	2.85%
2024 年第三季度	17,548,528	1.88%	9,140,400	26,688,928	2.85%
2024 年年度	17,548,528	1.88%	9,140,400	26,688,928	2.85%
2025 年第一季度	17,548,528	1.88%	9,140,400	26,688,928	2.85%
2025 年半年度	17,548,528	1.88%	9,140,400	26,688,928	2.85%
2025 年第三季度	17,548,528	1.88%	9,140,400	26,688,928	2.85%

(三) 2019 年第三季度至 2025 年第三季度期间各定期报告更正前后全体一致行动人合并持股情况:

期间	一致行动人
	更正前披露		变动数量(林长春控制账户合计:股)	更正后实际
	全体一致行动人持股数量(股)	持股比例		全体一致行动人持股数量(股)	持股比例
2019 年第三季度	404,650,785	43.26%	9,578,500	414,229,285	44.27%
2019 年年度	404,650,785	43.26%	9,585,500	414,236,285	44.27%
2020 年第一季度	404,650,785	43.26%	9,922,800	414,573,585	44.31%
2020 年半年度	404,650,785	43.26%	5,175,800	409,826,585	43.80%
2020 年第三季度	376,901,025	40.28%	18,600,800	395,501,825	42.27%
2020 年年度	376,901,025	40.28%	18,600,800	395,501,825	42.27%

2021 年第一季度	367, 544, 766	39. 28%	16, 600, 800	384, 145, 566	41. 06%
2021 年半年度	358, 188, 609	38. 28%	15, 430, 800	373, 619, 409	39. 93%
2021 年第三季度	358, 188, 609	38. 28%	15, 000, 800	373, 189, 409	39. 89%
2021 年年度	358, 188, 609	38. 28%	7, 001, 000	365, 189, 609	39. 03%
2022 年第一季度	358, 188, 609	38. 28%	5, 001, 000	363, 189, 609	38. 82%
2022 年半年度	358, 188, 609	38. 28%	2, 355, 300	360, 543, 909	38. 54%
2022 年第三季度	358, 188, 609	38. 28%	200	358, 188, 809	38. 28%
2022 年年度	358, 188, 609	38. 28%	200	358, 188, 809	38. 28%
2023 年第一季度	358, 188, 609	38. 28%	200	358, 188, 809	38. 28%
2023 年半年度	358, 188, 609	38. 28%	5, 869, 300	364, 057, 909	38. 91%
2023 年第三季度	358, 188, 609	38. 28%	10, 200, 300	368, 388, 909	39. 37%
2023 年年度	358, 188, 609	38. 28%	0	358, 188, 609	38. 28%
2024 年第一季度	358, 188, 609	38. 28%	23, 548, 500	381, 737, 109	40. 80%
2024 年半年度	358, 188, 609	38. 28%	9, 140, 400	367, 329, 009	39. 26%
2024 年第三季度	358, 188, 609	38. 28%	9, 140, 400	367, 329, 009	39. 26%
2024 年年度	358, 188, 609	38. 28%	9, 140, 400	367, 329, 009	39. 26%
2025 年第一季度	358, 188, 609	38. 28%	9, 140, 400	367, 329, 009	39. 26%
2025 年半年度	358, 188, 609	38. 28%	9, 140, 400	367, 329, 009	39. 26%
2025 年第三季度	358, 188, 609	38. 28%	9, 140, 400	367, 329, 009	39. 26%

### 三、整改措施及相关承诺

1、违规主体整改：林长春已停止所有关联账户的违规交易行为，承诺自本公告披露之日起 6 个月内不买卖公司股票；并严格按照监管要求积极整改，对存在的相关问题进行全面梳理，制定整改计划，采取有效措施改进，严格按照监管要求在规定时间内提交书面整改报告。

2、公司整改：公司已组织全体一致行动人、董事、高管及持股 5%以上股东开展法律法规培训，强化信息披露义务意识；建立一致行动人账户动态监测机制，要求相关主体每月报备持股变动情况，杜绝类似违规行为再次发生；同时，公司

将在收到本决定书后 10 个交易日内补充披露公司简式权益变动报告书。

3、后续承诺：全体一致行动人承诺未来将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》等监管规定及公司规章制度，及时履行信息披露义务，维护公司及全体股东的合法权益。

#### 四、风险提示

公司将持续关注本次违规事项的后续进展，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日