证券代码：300859        证券简称：*ST 西域       公告编号：2024-007

西域旅游开发股份有限公司

关于公司控股股东协议转让公司部分股份

的进展公告

公司控股股东新疆天池控股有限公司（以下简称“天池控股”）保证向本公司提供的

信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、本次协议转让情况概述

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）于 2023

年12月21日披露《关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份的预披露公告》，

计划在自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，拟通过协议转让方式减

持，本次预计协议转让减持公司股票不超过 16,000,000 股，占公司总股本预计

不超过 11%。本次减持全部用于解决天池控股与昌吉州国有资产投资经营集团

有限公司到期的股权质押，质押总金额 4 亿元人民币。具体内容详见本公司

2023 年 12 月 21 日披露的《关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份的预披

露公告》（2023-078）。

2023 年 12 月 26 日公司披露《关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份

暨权益变动的提示性公告》，公司控股股东新疆天池控股有限公司（以下简称

“天池控股”）与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“州国投

集团”）签署了《股份转让协议》，天池控股将其持有的西域旅游 14,897,579

股（占公司总股本的 9.61%）以协议转让方式，转让给州国投集团，用于解决

天池控股与州国投集团到期的股权质押事宜。具体内容详见本公司 2023 年 12

月 26 日披露的《关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示

性公告》（2023-079）。

二、本次协议转让进展情况

由于天池控股目前法定代表人空缺，无法在 3个月内(2024 年 3月 25日前)

办理完成此次协议转让的相关股权过户手续，经与协议转让受让方州国投集团

友好协商，将《关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份的预披露公告》中

的协议转让期限延期3个月，即至2024年 6月 25日前办理完成本次协议转让。

天池控股将继续办理相关股权的过户手续，并严格履行大股东的相关承诺事项。

公司将密切关注股份过户的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广

大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

                                            2024 年 3 月 25 日